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« Numero de cuenta: BBVA: ES57 0182 3383 7502 0159 4286

« En caso de no recibir respuesta o no efectuarse el ingreso en el plazo
indicado, me veré obligado a iniciar las acciones judiciales oportunas, que
comprenderan la interposicion de la correspondiente demanda en reclamacion
de cantidad, con expresa solicitud de condena en costas, intereses y, en su
caso, danos y perjuicios adicionales derivados de su actuacion.

» Esperamos su pronta respuesta y el cumplimiento de esta obligacion.
« SE HAN BORRADO TODOS LOS ANTERIORES

ESTO ES POR MAIL Me dirijo a usted en relacién con los trabajos ejecutados en su vivienda sita
en Calle La Mena, n° 25, 22D, Mojacar (Almeria), por importe total de 498,52 €, y cuyo abono
continla pendiente a pesar de los reiterados requerimientos realizados por parte de la empresa
Smaxervicios SL, desde el pasado 28 de agosto de 2025, tanto por via telefédnica como mediante
correo electrdnico, asi como via Whatsapp.

La negativa constante al cumplimiento de la obligacidon de pago constituye un claro incumplimiento
contractual, asi como un enriquecimiento injusto. Este comportamiento, ademas, revela mala fe
contractual al haber disfrutado de los servicios prestados sin satisfacer la contraprestacién acordada.

Por la presente, se le concede un ultimo plazo improrrogable de 24 horas desde la recepcion de este
mensaje para proceder al pago integro de la deuda. El pago debera realizarse mediante transferencia
bancaria a la siguiente cuenta:

Numero de cuenta: BBVA: ES57 0182 3383 7502 0159 4286

En caso de no recibir respuesta o no efectuarse el ingreso en el plazo indicado, me veré obligado a
iniciar las acciones judiciales oportunas, que comprenderan la interposicidn de la correspondiente
demanda en reclamacién de cantidad, con expresa solicitud de condena en costas, intereses y, en su
caso, dafios y perjuicios adicionales derivados de su actuacién.

Esperamos su pronta respuesta y el cumplimiento de esta obligacion.

También le hago llegar el correspondiente correo via Whatsapp

De: smax@smax.es <smax@smax.es>
Enviado el: martes, 23 de septiembre de 2025 8:38
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Para: marianoj3@hotmail.com
CC: gines@smax.es
Asunto: factura de trabajos realizados

Buenos dias,
Seguimos a la espera del pago.

Aguardamos respuesta y envio de comprobante de pago.

Un saludo

n

Smaxervicios

smax@smax.es

Telf.: 950 616 090

De: smax@smax.es [mailto:smax@smax.es]
Enviado el: viernes, 19 de septiembre de 2025 10:28
Para: 'marianoj3@hotmail.com’

Asunto: factura de trabajos realizados

Buenos dias, seguimos a la espera del pago de la factura, aguardamos que nos lo envien el dia de
hoy por este medio.

Un saludo

n

Smaxervicios

smax@smax.es

Telf.: 950 616 090
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De: Jésica [mailto:jesica@smax.es]

Enviado el: jueves, 28 de agosto de 2025 15:05
Para: 'marianoj3@hotmail.com’

CC: 'gines@smax.es'

Asunto: factura de trabajos realizados

Buenas tardes,

Tal como hemos acordado adjunto factura por los trabajos realizados de forma
particular. Quedo pendiente de que realice el pago y nos envie dicho comprobante por este medio.

Ndmero de cuenta:

BBVA: ES57 0182 3383 7502 0159 4286
Smaxervicios S.L.

Importe: 498,52 €

Concepto: trabajos particulares.

Trabajos realizados en calle las menas 25, 2do D.

Un saludo

Smaxervicios

Jesica Bustos
smax@smax.es

TIf: 950 616 090

Quedo a la espera de recibir dicha documentacion para avanzar en la recuperacion
de tu dinero.

Gracias de antemano.

Un saludo.
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