De: Gerard Casas gcasas@sindar.es &
Tema: RE: Recordatori de pagament pendent
Data: 4 de juny del 2025, 8:50
Per a: Agusti Lopez agusti@agustilopez.com
A/c: Laura Casas lauracasas@sindar.es, Ignasi Casas icasas@sindar.es

Bon dia Agusti,

Laura ja va signar la factura fa uns dies i desde comptabilitat li han donat data de pagament el
25/juny.

Salutacions

GERARD CASAS

gcasas @sindar.es

Av. Reus s/n
43460 — Alcover (Tarragona) — Spain
+(34) 657 841 385 +(34) 977 846 528

Este mensaje y cualquier anexo se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener informacion CONFIDENCIAL sometida al
secreto profesional. Si no es el destinatario final de este mensaje, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y
proceda a su destruccion. Queda notificado que su uso, distribucion, impresion, copia y difusion por cualquier medio esta tipificada
como delito en el articulo 197 s.s. y 278 del vigente Codigo Penal. This message and any attachment is intended exclusively for its
addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by a professional privilege. If you are not the intended
recipient, please notify us immediately via e-mail an delete it. You are notified that any usage, distribution, printing, copy or disclosure of
this e-mail is strictly prohibited by law.

De: Agusti Lépez <agusti@agustilopez.com>
Enviado el: martes, 3 de junio de 2025 14:53
Para: Gerard Casas <gcasas@sindar.es>

CC: Laura Casas <lauracasas@sindar.es>
Asunto: Recordatori de pagament pendent

Bon dia Gerard,

Et faig aquest escrit com a recordatori formal del pagament pendent corresponent al projecte d’analisi i definicio estratégica que vam dur a
terme i que vau acceptar a principis d’any.

La factura es va emetre a finals de marg i, a data d’avui, continua pendent de pagament.

T’adjunto de nou la factura per comoditat, i t'agrairé que pugueu procedir amb el pagament abans del 15 de juny.
En cas que ja s’hagi tramitat i sigui un tema administratiu, t'agrairé que m’ho confirmeu per evitar confusions.
Gracies per endavant i quedo pendent de la vostra confirmacio.

Salutacions,
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