
De: Agustí López agusti@agustilopez.com
Tema: Re: Recordatori de pagament pendent
Data: 2 de juliol del 2025, 9:24

Per a: Ignasi Casas icasas@sindar.es
A/c: Laura Casas lauracasas@sindar.es, gcasas@sindar.es

OK Ignasi, quedo a l’espera doncs.

Fins ara

Agustí López

Web | www.agustilopez.com

Está Todo Mal  |  La newsletter para pymes que sale los jueves

El 1 jul. 2025, a les 13:26, Ignasi Casas <icasas@sindar.es> va escriure:

Bon	dia
	
El	pagament	de	la	factura	pendent	no	s’ha	pogut	fer	en	la	data	acordada	donat	que	els	
cobraments	que	teniem	previstos	rebre	per	aquesta	data	s’han	retrassat
	
El	deute	podrà	ser	cobert	a	meitats	del	mes	de	juliol
	
Atentament
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Este mensaje y cualquier anexo se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información CONFIDENCIAL sometida al 
secreto profesional. Si no es el destinatario final de este mensaje, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía 
y proceda a su destrucción. Queda notificado que su uso, distribución, impresión, copia y difusión por cualquier medio esta tipificada 
como delito en el articulo 197 s.s. y 278 del vigente Código Penal. This message and any attachment is intended exclusively for its 
addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by a professional privilege. If you are not the intended 
recipient, please notify us immediately via e-mail an delete it. You are notified that any usage, distribution, printing, copy or disclosure 
of this e-mail is strictly prohibited by law.
	
	
	
	

De:	AgusA	López	<agusE@agusElopez.com>
Enviado	el:	martes,	1	de	julio	de	2025	10:56
Para:	Gerard	Casas	<gcasas@sindar.es>
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Para:	Gerard	Casas	<gcasas@sindar.es>
CC:	Laura	Casas	<lauracasas@sindar.es>;	Ignasi	Casas	<icasas@sindar.es>
Asunto:	Re:	Recordatori	de	pagament	pendent
 
Bon dia, Gerard,
 
Et contacto per fer una reclamació formal del pagament pendent corresponent al 
projecte d’anàlisi i definició estratègica realitzat a principi d’any.
 
Tal com vam acordar, la factura es va emetre a finals de març i, malgrat el 
compromís de pagament pel 25 de juny, a dia d’avui continua impagada.
Han passat més de 90 dies, i no he rebut ni l’import ni cap nova comunicació per 
part vostra.
 
Us demano doncs que procediu al pagament de manera immediata. 
 
Agrairé confirmació del pagament o, si ja s’ha fet, l’enviament del comprovant per 
evitar malentesos.
 
 
 
Salutacions,

Agustí López
Web | www.agustilopez.com
Está Todo Mal  |  La newsletter para pymes que sale los jueves
 
 
 
 
 
 

El 4 juny 2025, a les 8:50, Gerard Casas <gcasas@sindar.es> va 
escriure:
 
Bon	dia	AgusA,
	
Laura	ja	va	signar	la	factura	fa	uns	dies	i	desde	comptabilitat	li	han	donat	data	de	
pagament	el	25/juny.
	
Salutacions
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recipient, please notify us immediately via e-mail an delete it. You are notified that any usage, distribution, printing, 
copy or disclosure of this e-mail is strictly prohibited by law.
	

De:	AgusA	López	<agusE@agusElopez.com>
Enviado	el:	martes,	3	de	junio	de	2025	14:53
Para:	Gerard	Casas	<gcasas@sindar.es>
CC:	Laura	Casas	<lauracasas@sindar.es>
Asunto:	Recordatori	de	pagament	pendent
 
Bon dia Gerard,

 

Et faig aquest escrit com a recordatori formal del pagament pendent corresponent al projecte 
d’anàlisi i definició estratègica que vam dur a terme i que vau acceptar a principis d’any.

 

La factura es va emetre a finals de març i, a data d’avui, continua pendent de pagament.

 

T’adjunto de nou la factura per comoditat, i t’agrairé que pugueu procedir amb el pagament 
abans del 15 de juny.

 

En cas que ja s’hagi tramitat i sigui un tema administratiu, t’agrairé que m’ho confirmeu per 
evitar confusions.

 

Gràcies per endavant i quedo pendent de la vostra confirmació.

 

Salutacions,

Agustí López
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