
De: Javier López Gámez
A: Guillermo Álvarez Avilés; facturas.madrid@slvj.es; ZOHRA; Alejandro Garzo
Cc: Mila Pendas; Virginia Munne
Asunto: RE: Fras. vencidas a 11/03 - SALVAJE EUROPE HOLDING
Fecha: martes, 25 de junio de 2024 12:44:47
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Buenos días,
 
A día de hoy continuamos sin haber recibido comentarios al respecto.
 
Rogamos puedan darnos respuesta a la mayor brevedad posible.
 
Muchas gracias y saludos,
 
 
 
JAVIER LÓPEZ
DEP. ADMINISTRACIÓN
 
CAFEDEFINCA.EU
 
M- 658 881 838
T- 931 196 941
SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA
 
 
 
 

 
 
Este mensaje y los adjuntos pueden contener información confidencial, no estando permitida su comunicación, reproducción o distribución. Si usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo
comunique y borre el mismo. De conformidad con lo que dispone el RGPD, LOPDGDD y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos
personales serán tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición mandando un mensaje
info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.
Para más información puede consultar nuestra política de privacidad.
 

De: Guillermo Álvarez Avilés <g.alvarez@cafedefinca.es> 
Enviado el: lunes, 13 de mayo de 2024 18:24
Para: facturas.madrid@slvj.es; ZOHRA <compras4.spain@slvj.es>; Alejandro Garzo <a.garzo@slvj.es>; Javier López Gámez <j.lopez@cafedefinca.es>
CC: Mila Pendas <m.pendas@cafedefinca.es>; Virginia Munne <v.munne@cafedefinca.es>
Asunto: RE: Fras. vencidas a 11/03 - SALVAJE EUROPE HOLDING

 
Buenas tardes Gupo Salvaje,
 
Además tenemos encallada la situación de las máquina, deberíamos saber que va a pasar con este local ya que tenemos unas herramientas dentro, la herramienta la tendríamos que recuperar si no
hay fecha de reabrir. Por otra parte tampoco estamos recibiendo ningún pedido de la oficina donde también tenemos una maquina en cesión que también deberíamos retirar si no existe consumo.
 
Por favor solicitamos que nos deis respuesta lo antes posible para resolver la situación.
 
Gracias y saludos, 
 
-- 
GUILLE ÁLVAREZ 
DEP. COMERCIAL 
 
CAFEDEFINCA.EU 
 
M- 610 428 925 
T- 931 196 941
SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA 
 
------------------------ 
 

 
 
Este mensaje y los adjuntos pueden contener información confidencial, no estando permitida su comunicación, reproducción o distribución. Si usted no es el destinatario final, le
rogamos nos lo comunique y borre el mismo. De conformidad con lo que dispone el RGPD, LOPDGDD y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, le
informamos que los datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión,
limitación y oposición mandando un mensaje info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la
autoridad de control en www.aepd.es. 

Para más información puede consultar nuestra política de privacidad. 
 

De: Javier López Gámez <j.lopez@cafedefinca.es> 
Enviado el: lunes, 13 de mayo de 2024 16:19
Para: facturas.madrid@slvj.es
CC: Mila Pendas <m.pendas@cafedefinca.es>; Guillermo Álvarez Avilés <g.alvarez@cafedefinca.es>; Virginia Munne <v.munne@cafedefinca.es>
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Fecha 17 Num " Descri Tags Cuenta FPago Subtotal Total  Pendiente  Estado
oz A 15/02/2024 SALVAJE EUROPE HOLDING SL. owcommerce @ VENDESPROFE..  TRANSFERENCIA BANCARIA 27357€  30660€ 306,60¢

273,57€  306,60€ 306,60€




Fecha

31/01/2024

29/12/2023

Num 'Vencimiento
RS
Faa2e62 13/01/2024

Facturs

Cliente

‘SALVAJE EUROPE HOLDING SL.

‘SALVAJE EUROPE HOLDING SL. (OFICINAS G..

Descripcion Tags

Woocommerce
80001982

Woocommerce
BOO01626

Cuenta

® VENDES PROFE...

® VENDES PROFE...

Subtotal

273,57¢

227,57¢

Total

306,60€

250,98€

Pendiente  Estado





Asunto: RE: Fras. vencidas a 11/03 - SALVAJE EUROPE HOLDING

 
Buenas tardes,
 
A continuación le indicamos el detalle de la deuda vencida actualizado:
 

Rogamos puedan indicarnos la previsión de pago de la factura pendiente.
 
Muchas gracias y saludos,
 
 
 

JAVIER LÓPEZ
DEP. ADMINISTRACIÓN
 
CAFEDEFINCA.EU
 
M- 658 881 838
T- 931 196 941
SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA
 
 
 
 

 
 
Este mensaje y los adjuntos pueden contener información confidencial, no estando permitida su comunicación, reproducción o distribución. Si usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo
comunique y borre el mismo. De conformidad con lo que dispone el RGPD, LOPDGDD y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos
personales serán tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición mandando un mensaje
info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.
Para más información puede consultar nuestra política de privacidad.
 

De: Javier López Gámez 
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2024 16:04
Para: facturas.madrid@slvj.es
CC: Mila Pendas <m.pendas@cafedefinca.es>
Asunto: Fras. vencidas a 11/03 - SALVAJE EUROPE HOLDING

 
Buenas tardes,
 
A continuación les indicamos el detalle de las facturas que nos constan vencidas:
 

 
Agradeceríamos que pudieran indicarnos la previsión de pago de las mismas.
 
Muchas gracias y saludos,
 
 
 

JAVIER LÓPEZ
DEP. ADMINISTRACIÓN
 
CAFEDEFINCA.EU
 
M- 658 881 838
T- 931 196 941
SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA
 
------------------------
 
 

 
 
Este mensaje y los adjuntos pueden contener información confidencial, no estando permitida su comunicación, reproducción o distribución. Si usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo
comunique y borre el mismo. De conformidad con lo que dispone el RGPD, LOPDGDD y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos
personales serán tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición mandando un mensaje
info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.
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Para más información puede consultar nuestra política de privacidad.
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