2/5/25, 11:45 Gmail - Fwd: FACTURA DE HONORARIOS

M Gma" Celia <celiaredclaimer@gmail.com>
Fwd: FACTURA DE HONORARIOS

1 mensaje

Alejandro Postigo <apostigo1@gmail.com> 1 de mayo de 2025, 15:19

Para: comunicacion@redclaimer.es

Os reenviamos la primera factura que le presentamos a la que se habia minutado menos de lo correcto la que no
contestd nada.

ALEJANDRO POSTIGO
Calle Flor de Lis N°3, 28221 Majadahonda TIfno. 639936925 916346480

---------- Forwarded message ---------

De: Alejandro Postigo <apostigo1@gmail.com>
Date: vie, 19 ene 2024 a las 13:47

Subject: FACTURA DE HONORARIOS

To: Jorge Puech <bahiaci@gmail.com>

Envio factura de honorarios de direccién obra y liquidacion
Un saludo

ALEJANDRO POSTIGO

Arquitecto

Calle Flor de Lis N°3, 28221 Majadahonda Tlfno. 639936925 916346480
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