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PAGARES IMPAGADOS

Asunto: PAGARES IMPAGADOS

De: ENTRESUELO SHOES <oficina@entresueloshoes.es>

Fecha: 13/12/2024, 12:38

Para: admin <admin@agoravillena.com>, "info@agoravillena.com" <info@agoravillena.com>

Buenos dias Marta,

Como sabéis estamos esperando un pago pendiente de hace mucho tiempo para cubrir los pagarés devueltos.
Me dice Vicente que os vamos a pasar la documentacién del cliente que nos tiene que hacer el ingreso del dinero.
Para que puedas presentarla en la Caja Rural Central y justificar los impagos de estos pagarés.

En 10 minutos te pasamos la documentacion.

Atentamente.
M2 José

TIf: 688-927-463

AGORA VILLENA st

administracion: admin@agoravillena.com
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Advertencia legal: Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales y se dirigen exclusivamente al destinatario. Si usted no lo es y lo ha recibido
por error, le rogamos que nos lo comunique por este medio y proceda a borrarlo, y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar,
archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales. Las opiniones
contenidas en este mensaje pertenecen exclusivamente a su remitente y no representan la opinion de la empresa salvo que se diga expresamente y el

remitente esté autorizado para ello. El Medio Ambiente es cosa de todos. Antes de imprimir este mensaje o cualquiera de los documentos adjuntos,

por favor compruebe que es verdaderamente necesario.

AVISO LEGAL PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 5 de la Ley Organica 15/1999 de Proteccion de Datos de Caracter Personal (LOPD), asi como de
su Reglamento de desarrollo 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD) y Nuevo Reglamento Europeo 25 Mayo/2018, le comunicamos que
los datos de caracter personal y direcciéon de correo electrénico facilitados por usted, forman parte de un fichero debidamente inscrito,

responsabilidad de AGORA VILLENA, S.L., pol. Ind. El Rubial c/2n°® 9 03400 , VILLENA (ALICANTE). info@agoravillena.com

Con la unica finalidad de mantener el contacto con usted y ofrecerle informacion de caracter comercial sobre nuestros productos y servicios,
ya sea por su condicion de cliente, porque nos haya solicitado informaciéon comercial en algin momento o porque usted ha autorizado que

sus datos figuren en nuestro fichero comercial. Ademas de realizar las gestiones y procesos contables- fiscales derivadas de la relacién con

nuestros clientes.

En este sentido, le indicamos que la legitimacion del tratamiento de datos, hace referencia a la base juridica en la que se basa el

tratamiento, la cual viene regulada en el RGPD, como consentimiento del interesado.

Dispone de 30 dias para manifestar su negativa al tratamiento de datos descrito. Si habiendo pasado este plazo no ha manifestado su

desacuerdo, se entendera que nos da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en el término anteriormente indicado.

Destinatarios: no se cederan datos a terceros, salvo obligacion legal. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, supresion y

portabilidad de sus datos, y la limitacién y oposicion a su tratamiento.
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La procedencia de los datos sera por parte del interesado o alguien autorizado por dicho interesado

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:PAGARES IMPAGADOS
Fecha:Fri, 13 Dec 2024 10:10:22 +0100
De:ENTRESUELO SHOES <oficina@entresueloshoes.es>
Para:ADMINISTRACION <admin@agoravillena.com>

Buenos dias M2 José,

Te recuerdo que continuan pendiente de pago los siguientes pagarés devueltos .

Fecha 28/10/2024: 4.005,15€ - con gastos hasta la fecha: 4.343,22€
Fecha 31/10/2024: 5.030,53€ - con gastos hasta la fecha: 5.453,77€
Fecha 02/12/2024: 4.690,20€ - con gastos hasta la fecha: 4.986,64€

Tened en cuenta el préximo pagaré con el siguiente vencimiento:
Fecha 27/12/2024: 2.000€

Necesitamos que se solucione cuanto antes esta situacion.
Espero tu respuesta.
Muchas gracias.

Marta Martinez

WRENHD.....

www.entresueloshoes.es

C/ Corredera, 16 entlo. dcha.
03400 Villena - Alicante

966 154 111

717 702 744
oficina@entresueloshoes.es

AVISO LEGAL IMPORTANTE: Esta informacién y los ficheros anexos que en su caso incorpore, de
caracter confidencial y sometida a secreto profesional de conformidad con la Legislacion vigente, se
dirige con caracter de exclusividad a su destinatario, no autorizandose expresamente ninguna clase de

divulgacion o difusidn a personas o entidades estrictamente distintas del concreto e individual

destinatario del asunto de referencia. Le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacion de este
mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan
prohibidos por la ley. Si este mensaje se ha dirigido a un destino incorrecto, se ruega la inmediata

notificacion del hecho y su destruccion.
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