De: Sergio Ruiz

A: Giuseppe Di Stefano

Cc: Administracién

Asunto: Re: Reclamo Urgente por pago de facturas pendientes
Fecha: jueves, 31 de octubre de 2024 15:41:36
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Aqui tienes el correo actualizado con los nuevos datos en espafiol y en francés:
Espaifiol:

Asunto: Urgente — Pago de Facturas Pendientes en un Plazo Maximo de 5 Dias
Estimados Sres. del Departamento Financiero/Administrativo,

Me dirijo a ustedes para manifestar nuestra gran preocupacion debido al considerable
retraso en el pago de las siguientes facturas, que ya han superado su fecha de

vencimiento sin haber recibido comunicacion ni solucion alguna por su parte.

Detalle de facturas pendientes:

Factura Importe
Total facturas 38.278,24 €
Pendiente de facturar 4.441,96 € + IVA = 5.374,77 € (IVA incluido)

Total importe adeudado: 43.653,01 €

Pendiente de facturar (detallado):

* 390,00 € — Limpieza

* 4.051,96 € — Diferencia Presupuesto Instalaciones

Es absolutamente inaceptable que hasta la fecha no hayamos recibido respuesta ni
confirmacion de pago. Les solicitamos de manera urgente una confirmacion de pago

en un plazo maximo de cinco dias. De no cumplirse este plazo, nos veremos obligados

a acudir a la obra o tomar las acciones necesarias para reclamar esta deuda pendiente.

Quedamos a la espera de su respuesta inmediata y de la confirmacion del pago.

Atentamente,

Francais:
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Objet : Urgent — Paiement des Factures en Retard dans un Délai Maximum de 5 Jours
Madame, Monsieur du Département Financier/Administratif,

Je me permets de vous contacter afin de vous exprimer notre vive inquiétude concernant
le retard dans le paiement des factures suivantes, dont la date d’échéance est dépassée
sans aucune communication ni solution de votre part.

Détail des factures impayées :

Facture Montant

Total factures 38.278,24 €

A facturer 4.441,96 € + TVA = 5.374,77 € (TVA incluse)

Montant total dii : 43.653,01 €

A facturer (détail) :

* 390,00 € — Nettoyage
* 4.051,96 € — Différence de Budget pour les Installations

Il est absolument inacceptable que nous n’ayons re¢u ni réponse ni confirmation de
paiement a ce jour. Nous demandons impérativement une confirmation de paiement
dans un délai maximum de cing jours. A défaut, nous serons contraints de nous rendre
sur le site ou de prendre les mesures nécessaires pour réclamer cette dette.

Dans I’attente de votre réponse immédiate et de la confirmation du paiement.

Sergio Ruiz
CEO - Owner

667550442
ruiz@ouxion.com

@Sant Cugat Business Parc
Via Augusta 15/25

Planta 1 ofi 1

08174 Sant Cugat del Vallés

De: Sergio Ruiz



Enviado: Monday, October 14, 2024 4:43:01 PM

Para: administracion@techni-concept.es <administracion@techni-concept.es>; s.buffon@tc-
france.com <s.buffon@tc-france.com>

Cc: Giuseppe Di Stefano <g.distefano@techni-concept.es>; Administracién
<administracion@ouxion.com>

Asunto: RV: Reclamo Urgente por pago de facturas pendientes

At. de Dto Financiero/Administrativo,
Me dirijo a usted para expresar mi preocupacién por el retraso en el pago de las facturas

pendientes, que ya han superado su fecha de vencimiento. A continuacién, detallo las facturas que
requieren atencion inmediata:

Kids Around Portugal/Algarve

Factura Importe Vencimiento
90.2024/33 28.191,62.-€ 15/08/2024
90.2024/38 11.276,65.-€ 15/08/2024
Total importe Vencimiento 15/08/2024 39.468,27.-€
Factura Importe Vencimiento
90.2024/40 10.086,62.-€ 22/09/2024
Total importe Vencimiento 22/09/2024 10.086,62.-€

IKKS Corte Ingles Sabadell

Factura Importe Vencimiento
24/69 1.439,90€ 15/9/2024
24/70 363 15/9/2024
Total importe Vencimiento 15/09/2024 1.802,9-€

Total importe adeudado 51.357,79-€

Es inaceptable no tener noticias ni respuestas vuestras y que estos pagos no se hayan realizado
hasta la fecha. Solicito una respuesta inmediata y la confirmacion del pago, de lo contrario, nos
veremos obligados a tomar las medidas necesarias.

Espero su pronta respuesta.

Saludos,

At. DpT. Financier/Administratif,



Je me permets de vous contacter pour exprimer mon inquiétude concernant le retard de paiement
des factures en attente, qui ont déja dépassé leur date d’échéance. Voici les factures nécessitant
une attention immédiate :

Kids Around Portugal/Algarve

Facture Montant Echeance
90.2024/33 28.191,62.-€ 15/08/2024
90.2024/38 11.276,65.-€ 15/08/2024
montant total a I'échéance 15/08/2024 39.468,27.-€
Facture Montant Echeance
90.2024/40 10.086,62.-€ 22/09/2024
montant total a I'échéance 22/09/2024 10.086,62.-€

IKKS Corte Ingles Sabadell

Facture Monta Maturité
24/69 1.439,90€ 15/9/2024
24/70 363 15/9/2024
montant total a I'échéance 15/09/2024 1.802,9-€

MONTANT TOTAL DU 51.357,79-€

Il est inacceptable ce pas avoir de nouvelles ni de réponse de votre part et que ces paiements
n‘aient pas été effectués a ce jour. Je demande une réponse immédiate ainsi que la confirmation du
paiement, sinon nous serons contraints de prendre les mesures nécessaires.

Dans l'attente de votre réponse rapide.

Cordialement,

Sergio Ruiz
CEO/ Owner

ruiz@ouxion.com

Web: www.ouxion.com
Mov.: +34 667 550 442
Telf.: 938.54.67.28
@Sant Cugat Business Parc
Via Augusta 15-25

Planta 1ra Of 1

08174 Sant Cugat del Vallés
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CONSTRUCTION SERVICES

Confidencialidad. Este mensaje puede contener informacion privilegiada y
confidencial. Si usted no es el destinatario, no podrd copiarla, entregarla o
enviarla a un tercero. Si fuera este el caso, le rogamos elimine el mensaje y lo
notifique a su emisor mediante mensaje de respuesta.

Confidencialitat. Aquest missatge pot contenir informacié privilegiada i
confidencial. Si vosté no és el destinatari, no podra copiar-la o lliurar-la a un
tercer. Si fos aquest el seu cas, li preguem elimini el missatge, notificant-lo al
seu emissor mitjangant missatge de resposta.

Confidentiality. This message may contain privileged and confidential
information. If you are not the addressee, you may not copy, deliver or send
this message to anyone. If this was the case, please destroy the message and
kindly notify the sender by reply e-mail.

Antes de imprimir este correo electronico piense bien si es necesario hacerlo: El
medioambiente es cosa de todos.



