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Asunto: REQUERIMIENTO AGROHERNI SOOC. COOP LTD - SUNFRUIT GMBH. N REF:
244/20-A

De: Fuentes y Maiquez Abogados <despacho@fuentesymaiquez.com>

Fecha: 22/07/2020 14:50

Para: sunfreshltd@yahoo.co.uk, ruth@deltafreshfruit.com, DESPACHO
<despacho@fuentesymaiquez.com>

Distinguidos Sres,,

En nuestra condicién de Administracién Concursal designada en el Concurso de AGROHERNI SOOC. COOP LTD le informamos que resulta
de la documentacién aportada por la Concursada la existencia de CREDITOS PENDIENTES DE PAGO frente a la Sociedad SUNFRUIT GMBH
por importe S.E.U.O. de 2.254,00.-€ (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS), por lo que les requerimos para que en el
improrrogable plazo de TRES DIAS procedan a su pago mediante transferencia a la Cuenta Concursal habilitada al efecto en Ia entidad:

BANCO SANTANDER n2 ES09-0049-0917-2326-1063-9175.

Rogamos procedan a remitir justificante de la transferencia realizada a los efectos de tener por cumplimentada esta obligacion legal.

Adjunto acompafiamos relacién de Facturas pendientes de pago que suman las cantidades reclamadas.

Igualmente adjuntamos Justificante Cuenta Bancaria habilitada al efecto, BOE de publicacién de la Declaracién de Concurso de Acreedores
y Credencial-Aceptacién del Cargo de esta Administracién concursal.

En caso de no proceder a su pago en el plazo sefialado al efecto se procedera por esta Administracién Concursal al ejercicio de cuantas
acciones procedan en Derecho para la reclamacién de las sefialadas cantidades.

Sin otro particular, atentamente.

Amparo Godinez Martin
Direccion y Administracion

Fuentes y Maiquez
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Adjuntos:

Factura Sunfruit. pdf

CERTIFICADO CUENTA AGROHERNI pdf

BOE-B-2020- 3335 pdf

CrédenCIal Adm. Concursal pdf
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Fuentes y Maique

A B o G A D o S

En Murcia a 21 de julio de 2020

REQUERIMIENTO DE PAGO DE CREDITOS

AGROHERNI SOOC. COOP. LTD

Distinguidos Sres.,

En nuestra condicion de Administracién Concursal designada en el Concurso de AGROHERNI
SOOC. COOP LTD le informamos que resulta de la documentacion aportada por la Concursada
la existencia de CREDITOS PENDIENTES DE PAGO frente a la Sociedad SUNFRUIT GMBH por
importe S.E.U.O. de 2.254,00.-€ (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS), por lo
que les requerimos para que en el improrrogable plazo de TRES DIAS procedan a su pago
mediante transferencia a la Cuenta Concursal habilitada al efecto en la entidad:

BANCO SANTANDER n2 ES09-0049-0917-2326-1063-9175.

Rogamos procedan a remitir justificante de la transferencia realizada a los efectos de tener
por cumplimentada esta obligacion legal.

Adjunto acompafiamos relacion de Facturas pendientes de pago que suman las cantidades
reclamadas.

lgualmente adjuntamos Justificante Cuenta Bancaria habilitada al efecto, BOE de publicacién de
la Declaracién de Concurso de Acreedores y Credencial-Aceptacién del Cargo de esta
Administracion concursal.

En caso de no proceder a su pago en el plazo sefialado al efecto se procedera por esta
Administracion Concursal al ejercicio de cuantas acciones procedan en Derecho para la
reclamacién de las sefialadas cantidades.

Sin otro particular, atentamente

Administracién Concursal
FUENTES Y MAIQUEZ ABOGADOS, S.L.P.

Fdo.- Antonio Fuentes Segura
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Asunto: Undelivered Mail Returned to Sender

De: MAILER-DAEMON@d308.dinaserver.com (Mail Delivery System)
Fecha: 22/07/2020 14:50

Para: despacho@fuentesymaiquez.com

This is the mail system at host d3@8.dinaserver.com.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster,

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<ruth@deltafreshfruit.com>: Host or domain name not found. Name service error
for name=deltafreshfruit-com.mail.protection.outlook.com type=A: Host not
found

Reporting-MTA: dns; d3@8.dinaserver.com

Original-Envelope-Id: <9d3e291e-8935-4585-f55b-e0ebscc7afo4@fuentesymaiquez. com>
X-Postfix-Queue-ID: 2E82E35C2798

X-Postfix-Sender: rfc822; despacho@fuentesymaiquez.com

Arrival-Date: Wed, 22 Jul 2020 14:50:37 +0200 (CEST)

Final-Recipient: rfc822; ruth@deltafreshfruit.com

Original-Recipient: rfc822;ruth@deltafreshfruit.com

Action: failed

Status: 5.4.4

Diagnostic-Code: X-Postfix; Host or domain name not found. Name service error
for name=deltafreshfruit-com.mail.protection.outlook.com type=A: Host not
found

Return-Path: <despacho@fuentesymaiquez.com>

X-Spam-Status: No

X-DinaScanner-From: despacho@tuentesymaiquez.com

X-DinaScanner-SpamCheck: no es spam (demasiado grande)

X-DinaScanner: Libre de Virus

X-DinaScanner-ID: 24B9235C045F .A629A

X-DinaScanner-Information: DinaScanner. Filtro anti-Spam y anti-virus

Received: from [192.168.15.3] (62.175.32.143.dyn.user.ono.com [62.175.32.143])
(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits))
(No client certificate requested)

(Authenticated sender: despache@fuentesymaiquez.cam)
by d3@8.dinaserver.com (Postfix) with ESMTPSA id 24B9235CR@45F;
Wed, 22 Jul 2028 14:50:37 +82080 (CEST)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=simple/simple; d=fuentesymaiquez.com;
s=default; t=1595422239;
bh=2zaTQTMj6pRaeYnJ4iz3ePwoXYbQUBUQWIYJTTCTENMI=;
h=Subject:References:To:From:Date:In-Reply-To;
b=UyrWkv4052+dI8FNULNGaZBIykWOqY2vQ1l+6g1l1WbbPCOVawjyoEWCC+5ZQO9M1TG

32kV1QVQcIfmilpLt+t8LMDKESMNBOQ+7cF1mguXKEADGER/ ut8ZbN9/xfCL3nX8Vn
HKzVIUTI16Yyz1WU7LkUBSEtSdzBEdnVL+K4/gMKc=
Subject: REQUERIMIENTO AGROHERNI SOOC. COOP LTD - SUNFRUIT GMBH. N REF:
244/20-A

References: <blf65d08-4bb7-8233-9c58-a349cbdabl2cf@fuentesymaiquez.coms

t.com

To: sunfreshltd@yahoo.co.uk, ruth@deltafreshfrui
DESPACHO c<despacho@fuentesymaiquez.com>
From: Fuentes y Maiquez Abogados <despacho@fuentesymaiquez.com>
X-Forwarded-Message-Id: <blf65d00-4bb7-82a3-9c58-a49cbdabl2cf@fuentesymaiquez. com>
Message-ID: <Bd3e291e-9935-45095-f55b-eBebS5cc7afBd@fuentesymaiquez. com>
Disposition-Notification-To: Fuentes y Maiquez Abogados
tdespacho@fuentesymaiquez.com>
Date: Wed, 22 Jul 2020 14:50:43 +0200
MIME-Version: 1.8
In-Reply-To: <blf650d00-4bb7-82a3-9c58-349¢ch4abl2cf@fuentesymaiquez. com>
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="-------=---- 2D13C3E6491E64AC603F1311"
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Asunto: Successful Mail Delivery Report

De: MAILER-DAEMON@d308.dinaserver.com (Mail Delivery System)
Fecha: 22/07/2020 14:50

Para: despacho@fuentesymaiquez.com

This is the mail system at host d3@8.dinaserver.com.

Your message was successfully delivered to the destination(s)
listed below. If the message was delivered to mailbox you will
receive no further notifications. Otherwise you may still receive
notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<sunfreshlitd@yahoo.co.uk>: delivery via
mx-eu.mail.amd.yahoodns.net[188.125.72.74]:25: 258 ok dirdel

Reporting-MTA: dns; d3@8.dinaserver.com

Original-Envelope-Id: <©d3e291e2-8935-45095-f55b-eBeb5cc7af@a@fuentesymaiquez . com»
X-Postfix-Queue-ID: 2E82E35C2798

X-Postfix-Sender: rfc822; despacho@fuentesymaiquez.com

Arrival-Date: Wed, 22 Jul 2020 14:50:37 +0280 (CEST)

Final-Recipient: rfc822; sunfreshltd@yahoo.co,uk
Action: relayed
Status: 2.09.0

Remote-MTA: dns; mx-eu.mail.am@.yahoodns.net
Diagnostic-Code: smtp; 250 ok dirdel

Return-Path: <despacho@fuentesymaiquez.com>

X-Spam-Status: No

X-DinaScanner-From: despacho@fuentesymaiquez,com

X-DinaScanner-SpamCheck: no es spam (demasiado grande)

X-DinaScanner: Libre de Virus

X-DinaScanner-ID: 24B9235C045F .A629A

X-Dinascanner-Information: DinaScanner. Filtro anti-Spam y anti-Virus

Received: from [192.168.15.3] (62.175.32.143.dyn.user.ono.com [62.175.32.143])
(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits))
(No client certificate requested)

(Authenticated sender: despacho@fuentesymaiguez.com)
by d3e8.dinaserver.com (Postfix) with ESMTPSA id 24B9235C845F;
Wed, 22 Jul 2020 14:50:37 +8200 (CEST)

DKIM-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=simple/simple; d=fuentesymaiquez.com;
s=default; t=1595422239;
bh=2aTQTMj6pRgeYnl4iz3ePwIXYbQUBUGWIyITTCTENMI=;
h=Subject:References:To:From:Date:In-Reply-To;
b:Uerkv4052+dIBFNUIN@aZBJykWOqYZvQ1+6gl1WbbPCBVawjyoEWCC+SZQ99MlTG

32kV1QVQcIfmilplt+t8LMDKESMNBOQ+7cF1mguXKEADGER/ ut8ZbN9/xFCL3NX&Vn
HKZVIUI16Yyz1WU7LKkUBSELSdzBEdNVL+K4/gMKc=

Subject: REQUERIMIENTO AGROHERNI SOOC. COOP LTD - SUNFRUTT GMBH. N REF:

244/20-A

References: <b1f65d@0-4bb7-82a3-9c58-a49cbdabl2cf@fuentesymaiquez. coms

To: sunfreshltd@yahoo.co.uk, ruth@deltafreshfruit.com,

DESPACHO <despacho@fuentesymaiquez.com>

From: Fuentes y Maiquez Abogados <despacho@fuentesymaiquez.coms

X-Forwarded-Message-1d: <b1f65d88-4bb7-82a3-9c58-a49¢chbdabl2cf@fuentesymaiquez. coms

Message-ID: <edsegjig18933—45@5;FSSb-e@gg§:c7a€94@fyentesym§iquez.cogg
Disposition-Notification-To: Fuentes y Maiquez Abogados
<despacho@fuentesymaiquez.com>
Date: Wed, 22 Jul 2020 14:50:43 +0200
MIME-Version: 1.0

In-Reply-To: <blf65d99 4bb7-82a3-5¢58-a49ch4abl2cf@fuentesymaiquez.coms
Content-Type: multipart/mixed;

boundary="------------ 2D13C3E6491E64AC603F1311"
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Invoice

Transaction guaranteed by
Crédito y Caucion
Atradius Group

Q AGROHERNI

Producto ecolégico (ORG) sujeto a ES-ECO-024-MU

Producto certificado Globalgap / Leaf Marque. GGN 4049929516861 / Leaf

Marque: 10413

Bill-to Customer N°

SUNFRUIT GMBH

Total EUR Incl. IVA

Invoice No. Document Date
LG AM HOUILLER PLATZ 4A
X19/04437 24. May 2019 4704 61381 FRIEDRICHSDOF
Alemania
Posting Date 24/05/19
Due Date 08/06/19
VAT Registration DE308712780
Description Posted Quantity UOM Unit Price % Amount
Shipment Dto.
Date
N° Cuenta Venta: A19/22389
Shipment No A19/22389 S. Ref:
Shipment No. A19/22389:
Romaine 1x10 NE18-BL-FV-EPO-EAQ 09/05/19 180 BU 4,50 810,00
Dill L150gx20 PY125-BL-CCCP 09/05/19 380 BU 3,80 1.444 .00
Total EUR Excl. IVA 2.254,00
VA +EC Amount 0,00
2.254,00

IVA Amount
Specification Seguin Art. 25 Ley 37 / 92, mercancia exenta de IVA por ser entrega Intracomunitaria
IVA Inv. Disc. Inv.and Pmt.
\identifie VAT % EC% Line Amount Base Amount Discounts Base IVA IVA Amount EC Amount
10% 0 0,00 1.444,00 1.444 00 0,00 1.444,00 0,00 0,00
4% 0 0,00 810,00 810,00 0.00 810,00 0,00 0,00
Total 2.254,00 2.254,00 0,00 2.254,00 0,00 0,00

Payment Terms
30 dias f.salida

Agroherni SCL
VAT Reg. No.

Confarme a '

ES-F30792683
Inscrita en el Registro de Sociedades Caooperativas, (6mo Lvi,

sstavlecdo an 1p Loy Orgamca 15/1989 de Prot

Payment Method
Transferencia bancaria

Shipment Method

IBAN ES85 3023 0168 7165 9605 0804

CTRA RM-E 15 FUENTE ALAMO-LAS PALAS KM 8
30334 Las Falas Phone No. 968 164 258
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