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Asunto: REQUERIMIENTO AGROHERNI SOOC. COOP LTD - KOORNSTRA & COBV. N
REF: 243/20-A

De: Fuentes y Maiquez Abogados <despacho@fuentesymaiquez.com>

Fecha: 22/07/2020 14:55

Para: info@koornstra.nl, DESPACHO <despacho@fuentesymaiquez.com>

Distinguidos Sres.,

En nuestra condicion de Administracion Concursal designada en el Concurso de AGROHERNI SOOC. COOP LTD le informamos que resulta
de la documentacion aportada por la Concursada la existencia de CREDITOS PENDIENTES DE PAGO frente a la Sociedad KOORNSTRA & CO
BV por importe S.E.U.0. de 2.259,00.-€ (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS), por lo que les requerimos para que en el
improrrogable plazo de TRES DIAS procedan a su pago mediante transferencia a la Cuenta Concursal habilitada al efecto en la entidad:

BANCO SANTANDER n? ES09-0049-0917-2326-1063-9175.

Rogamos procedan a remitir justificante de la transferencia realizada a los efectos de tener por cumplimentada esta obligacién legal.

Adjunto acompafiamos relacion de Facturas pendientes de pago que suman las cantidades reclamadas.

Igualmente adjuntamos Justificante Cuenta Bancaria habilitada al efecto, BOE de publicacién de la Declaracién de Concurso de Acreedores
y Credencial-Aceptacidn del Cargo de esta Administracidn concursal.

En caso de no proceder a su pago en el plazo sefialado al efecto se procederd por esta Administracién Concursal al ejercicio de cuantas
acciones procedan en Derecho para la reclamacion de las sefialadas cantidades.

Sin otro particular, atentamente.

Amparo Godinez Martin
Direccion y Administracion

Fuentes y Maiquez
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En Murcia a 21 de julio de 2020

REQUERIMIENTO DE PAGO DE CREDITOS

AGROHERNI SOOC. COOP. LTD

Distinguidos Sres.,

En nuestra condicién de Administracion Concursal designada en el Concurso de AGROHERNI
SOO0C. COOP LTD le informamos que resulta de la documentacion aportada por la Concursada
la existencia de CREDITOS PENDIENTES DE PAGO frente a la Sociedad KOORNSTRA & CO BV por
importe S.E.U.O. de 2.259,00.-€ (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS), por lo
que les requerimos para que en el improrrogable plazo de TRES DIAS procedan a su pago
mediante transferencia a la Cuenta Concursal habilitada al efecto en la entidad:

BANCO SANTANDER n? ES09-0049-0917-2326-1063-9175.

Rogamos procedan a remitir justificante de la transferencia realizada a los efectos de tener
por cumplimentada esta obligacidn legal.

Adjunto acompafiamos relacién de Facturas pendientes de pago que suman las cantidades
reclamadas.

lgualmente adjuntamos Justificante Cuenta Bancaria habilitada al efecto, BOE de publicacion de
la Declaracién de Concurso de Acreedores y Credencial-Aceptacion del Cargo de esta
Administracion concursal.

En caso de no proceder a su pago en el plazo sefialado al efecto se procedera por esta
Administracién Concursal al ejercicio de cuantas acciones procedan en Derecho para la
reclamacion de las sefialadas cantidades.

Sin otro particular, atentamente

Administracién Concursal
FUENTES Y MAIQUEZ ABOGADOQS, S.L.P.

Fdo.- Antonio Fuentes Segura
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Asunto: Successful Mail Delivery Report

De: MAILER-DAEMON@d308.dinaserver.com (Mail Delivery System)
Fecha: 22/07/2020 14:55

Para: despacho@fuentesymaiquez.com

This is the mail system at host d3@8.dinaserver.com.

Your message was successfully delivered to the destination(s)
listed below. If the message was delivered to mailbox you will
receive no further notifications. Otherwise you may still receive
notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<infolkoornstra.nls>: delivery via mail.agfgroup.eu[37.235.119.196]:25: 250
B5f18373f0000 Message accepted for delivery

Reporting-MTA: dns; d3@8.dinaserver.com

Original-Envelope-Id: <3418cda6-8a43-56763-676d-306c785142db@fuentesymaiquez. coms
X-Postfix-Queue-ID: 487E435C273B

X-Postfix-Sender: rfc822; despacho@fuentesymaiquez.com

Arrival-Date: Wed, 22 Jul 2028 14:55:15 +820@ (CEST)

Final-Recipient: rfc822; info@kocornstra.nl
Original-Recipient: rfc822;info@kcornstra.nl

Action: relayed

Status: 2.0.90

Remote-MTA: dns; mail.agfgroup.eu

Diagnostic-Code: smtp; 25@ B5f18373f006@ Message accepted for delivery

Return-Path: <despachof@fuentesymaiquez.com>

X-Spam-Status: No

X-DinaScanner-From: despacho@fuentesymaiquez.com

X-DinaScanner-SpamCheck: no es spam (demasiado grande)

X-DinaScanner: Libre de Virus

X-DinaScanner-ID: 88BA735C42FA.AGEDS

X-DinaScanner-Information: DinaScanner. Filtro anti-Spam y anti-Virus

Received: from [192.168.15.3] (62.175.32.143.dyn.user.ono.com [62.175.32.143])
(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits))
(No client certificate requested)
(Authenticated sender: despacho@fuentesymaiguez.com)
by d3@8.dinaserver.com (Postfix) with ESMTPSA id 8@0A735C42FA;
Wed, 22 Jul 2026 14:55:15 +820@ (CEST)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=simple/simple; d=fuentesymaiquez.com;
s=default; t=1595422518;
bh=@5BgijZT28no7@+afSXiK8NRYYBPogaGoV7YOFJyCtw=;
h=Subject:References:To:From:Date:In-Reply-To;
b=XZ5PPABv6Siexn5BEcDwbXoDyieH4gSaulX9hQ+/VCUpaogHlFH8TcoEGbAHXKCLC
1sbjkRzcDsafBP4dvKKuxmohXa9b75KL/yEEWDQMAKG+] j9v69DVHAPAE1UBOIOKLP
cRQRg7HWAFCIFSBi05xwa41Gi9r2NISDEJAFPRREY =

Subject: REQUERIMIENTO AGROHERNI SQOC. COOP LTD - KOORNSTRA & CO BV. N REF:

243/20-A

References: <e8853f90-8909-7dec-dc77-480aba9149d6@fuentesymaiquez. coms

To: info@koornstra.nl, DESPACHO <despacho@fuentesymaiquez.coms

From: Fuentes y Maiquez Abogados <despacho@fuentesymaiquez.coms

X-Forwarded-Message-Id: <e8853F90-8909 -7dec-dc77-480ab49143db@fuentesymaiquez. com>

Message-ID: <3418cdas-9ad3-6763-576d-300c785142db@fu
Disposition-Notification-To: Fuentes y Maiquez Abogados
<despacho@fuentesymaiquez.coms>

Date: Wed, 22 Jul 2020 14:55:21 +0200
MIME-Version: 1.8

Content-Type: multipart/mixed;
boundary="--------~-~--- 493CO7C2FC3FD1C3B624E913"
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invoice G AGROHERNI

Transact_ion guaranteed by Producto ecolégico (ORG) sujeto a ES-ECO-024-MU
Crédito ¥ Caucion Producto certificado Globalgap / Leaf Marque. GGN:4049929516861 / Leaf
Atradils Group Marque:10413
Invoice No. Document Date Bill-to Customer N° KOORNSTRA & CO BV
POORTCAMP 17
X17/01853 8. June 2017 3725 2678 PT DE LIER
Paises Bajos
Posting Date 09/06/17
Due Date 09/0717
VAT Registration NL803773833801
Description Posted Quantity UOM Unit Price % Amount|
Shipment Dto.
Date
N° Cuenta Venta: A17/08242
Shipment No A17/08242 S. Ref:
Mint 100gx20 PY13-BL-CC 26/05/17 90 BU 6,50 585,00
Dill 150gx20 PY13-BL-CC 26/05/17 90 BU 6,20 558,00
Coriander 150gx20 PY13-BL-CC 26/05/17 180 BU 6,20 1.116,00
Total EUR Excl. IVA 2.259,00
IVA Amount 0,00
Total EUR Incl. IVA 2.259,00
IVA Amount

Specification Segun Art. 25 Ley 37 / 92, mercancia exenta de IVA por ser entrega Intracomunitaria

IVA Inv. Disc. Inv.and Pmt.
Identifie VAT % EC % Line Amount Base Amount Discounts Base IVA IVA Amount EC Amount
10% 0 0,00 2.258,00 2.259,00 0,00 2.259,00 0,00 0,00
Total 2.259,00 2.259,00 0,00 2.259,00 0,00 0,00
Payment Terms Payment Method Shipment Method
30 dias f.f. Transferencia bancaria

IBAN ES85 3023 0168 7165 9605 0804

Agroherni SCL CTRA RM-E 15 FUENTE ALAMO-LAS PALAS KM 8 Email: info@agroherni.es Page 1
VAT Reg. No. ES-F30792683 30334 Las Palas Phone No. 968 164 258 Fax No. 968 127 801
Inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas, tomo LVI, folio 5510, asiento 1. inscripcion 2379-SMT . C.I.F. F30792683
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Asunto: Gelezen: REQUERIMIENTO DE PAGO AGROHERNI SOOC. COOP. LTD - VITACRESS

REAL B.V. N REF: 268/20-A
De: Ranjen Pathmamanoharan | Vitacress Real BV <ranjen.pathmamanoharan@vitacressreal.com>

Fecha: 25/07/2020 22:59
Para: Fuentes y Maiquez Abogados <despacho@fuentesymaiquez.com>

Uw bericht

Aan: Ranjen Pathmamanoharan | Vitacress Real BV
Onderwerp: REQUERIMIENTO DE PAGO AGROHERNI SOOC. COCP. LTD - VITACRESS REAL B.V. N REF:

268/20-A
Verzonden: zaterdag 25 juli 2020 12:58:53 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm,

Vienna

is gelezen op zaterdag 25 juli 2020 22:59:26 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm,
Vienna.

Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen GriiRen,
Kind Regards,

Ranjen Pathmamanoharan
Head of Sourcing, QESH & Innovation

+31 6 1562 6547

BRINGING |
SiiMGEING

AL RS E 4 elire

Faunalaan 50\ 5928 RZ \ Venlo \ Nederland
www.vitacressreal.com

Final-recipient: RFC822; ranien.patnmamancharan@vitacressreal.com
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: WBw2QaMwNkuNWuUBO9VK3yQ==
X-Display-Name: Ranjen Pathmamanoharan | Vitacress Real BV

29/10/2021 10:58 JUAN PASQUAL DEL RIQUELME
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En Murcia a 21 de julio de 2020

REQUERIMIENTO DE PAGO DE CREDITOS

AGROHERNI SOOC. COQP. LTD

Distinguidos Sres.,

En nuestra condicidn de Administracion Concursal designada en el Concurso de AGROHERNI S00C.
COOP LTD le informamos que resulta de la documentaciéon aportada por la Concursada la existencia
de CREDITOS PENDIENTES DE PAGO frente a la Sociedad VITACRESS REAL B.V. por importe S.E.U.O.
de 8.424,95.- £ (OCHO MiL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS), por lo que les requerimos para
que en el improrrogable plazo de TRES DIAS procedan a su pago mediante transferencia a la Cuenta
Concursal habilitada al efecto en la entidad:

BANCO SANTANDER n2 ES09-0049-0917-2326-1063-9175.

Rogamos procedan a remitir justificante de la transferencia realizada a los efectos de tener por
cumplimentada esta obligacion legal.

Adjunto acompafiamos relacion de Facturas pendientes de pago que suman las cantidades
reclamadas.

lgualmente adjuntamos Justificante Cuenta Bancaria habilitada al efecto, BOE de publicacion de la
Declaracion de Concurso de Acreedores y Credencial-Aceptacidn del Cargo de esta Administracidn
concursal.

En caso de no proceder a su pago en el plazo sefialado al efecto se pracedera por esta Administracion
Concursal al ejercicio de cuantas acciones procedan en Derecho para la reclamacion de las sefialadas
cantidades.

Sin otro particular, atentamente.

Administracion Concursal
FUENTES Y MAIQUEZ ABOGADOS, S.L.P.

Fdo.- Antonio Fuentes Segura

NOMBRE Ll e o
FUENTES NOMBRE SUENTES
SEGURA SEGURA ANTONIO
ANTCONIO ERANCISCO - MIF
FRANCISCO - 274594163

NIE i o Techa:202007.25
NIF 274594165 3543 20200






