De: info@marcris.net

A: "comptabilitat@sanumhealthyhouse.com”
Cc: "botiga@sanumalobalfood.com"

Asunto: RV: sanum. Recibo devuelto.

Fecha: martes, 24 de octubre de 2023 7:58:00

Archivos adjuntos: image002.png

Buenos dias Maite/Manfred,

Segun conversacion con Manfred el 28.09.23, en unos 15 dias a partir de entonces nos
abonariais el importe pendiente (abajo).

Desde entonces no hemos tenido noticias.

Os ruego os pongais en contacto con nosotros para definir una fecha concreta de pago.
A la espera de vuestras noticias os saluda,

Marino Cabrera Rodriguez
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De: info@marcris.net <info@marcris.net>

Enviado el: lunes, 4 de septiembre de 2023 9:29

Para: 'comptabilitat@sanumhealthyhouse.com'
<comptabilitat@sanumhealthyhouse.com>

CC: 'botiga@sanumglobalfood.com' <botiga@sanumglobalfood.com>
Asunto: RE: sanum. Recibo devuelto.

Buenos dias Maite,
El recibo que me has dicho que lo pasara el 23/08 (Ver abajo) lo han devuelto el 25/08
por saldo insuficiente, por lo que te ruego nos hagan una transferencia lo antes posible
por el siguiente importe:
Importe Fra 1-230775 (50%) - 375,70 €

Comision domiciliacion - 1,21 €

Comision devolucién- 4,84 €
Total a pagar - 381,04 €

Nuestra C.C es la siguiente:
CaixaBank — ES0321000877850200216962
A la espera de tus noticias te saluda,
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De: comptabilitat <comptabilitat@sanumhealthyhouse.com>
Enviado el: lunes, 10 de julio de 2023 8:45

Para: info@marcris.net

Asunto: Re: sanum

Buenos dias
si lo podeis pasar para el dia 23/08 gracias
El 2023-07-04 20:57, info@marcris.net escribid:

> Hola Maite,
>

> (Gracias por avisar.

>

> La Fra 1-230775 de 751,41 € esta pasada en 2 vencimientos:

>

> * 13/07/23- 375,71 € - Ya esta pasado al banco para su domiciliacion
>y no podemos cancelarlo. éSeria posible que lo tengdis en cuenta para

> que no devuelvan el recibo?

> * 28/7/23 — 375,70 € - No estd pasado alin y podemos pasarlo para
> finales de agosto. Dime el dia que os va bien y lo pasamos ese dia.

>

> Dime cosas.

>

> Saludos,

> De: comptabilitat <comptabilitat@sanumhealthyhouse.com>
> Enviado el: martes, 4 de julio de 2023 13:34

> Para: info@marcris.net
> Asunto: sanum
>

> Bon dia

>

> volem comunicar parlat amb el gerent de I'empresa em comunica que

> necessitariem que les proximes factures que tenen que venir carregades
> aquet mes les poguéssim posar mes cares a finals d'agost setembre ja
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> que aquest de juny a sigut bastant fluix i juliol i agost la previsié
> que tenim es la mateixa si ens podeu dir alguna cosa i parlem per
> intentar de evitar factures tornades

>

> moltes gracies

> Maite

>

> Sanum Global Food S.L
>

> 972598150

Maite
Sanum Global Food S.L
972598150



