VANTRGE TOWERS ~ /oPAFOrE

De: Mar Alegre
Enviado: viernes, 7 de julio de 2023 13:02

Para: Z&S Soluciones; M2 Carmen Gutierrez
Asunto: Fwd: Suministro eléctrico Antena Vantage Towers (Grupo Vodafone) localizacién

73942

Hola Fran,

remito correo que nos envia Circet.
Nosotros aqui alegamos que el hotel es de nuestra propiedad desde la fecha 01.09.18 por lo

que consideramos que el error es que ellos han estado pagando a los anteriores y no nosotros
durante ese periodo.

Estamos en contacto,

Un saludo.

Mar Alegre
Financial Manager

finanzas@aguasdeibiza.com
ncalmagroup.com

Salvador Camacho, 14. 07840 Santa Eulalia del Rio.
Ibiza. Islas Baleares. Espania.
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---------- Forwarded message ---------

De: Alvaro lzquierdo Braojos <aizquierdo@smartel.es>
Date: mié, 10 may 2023 a las 12:34
Subject: Suministro eléctrico Antena Vantage Towers (Grupo Vodafone) localizacion 73942
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To: mgutierrz@aguasdeibiza.com <mgutierrz@aguasdeibiza.com>,
finanzas@aguasdeibiza.com <finanzas@aguasdeibiza.com>

Hola Maria del Carmen,

Lo hablado por teléfono. Nuestra relacién contractual comienza el 19 de diciembre de 2019,
de acuerdo a la adenda que adjunto. Se firmaron 4.800€ anuales por el suministro eléctrico
que nos proporcionais. Se firmo con Vodafone Espafia S.A.U. con C.L.F. A-80907397.
Posteriormente se hizo una escision del Grupo Vodafone a Vantage Towers S.L.U con C.I.F. B-
88623897, que desde mayo de 2020 aproximadamente os estd pagando lo acordado por

suministro eléctrico.

Por favor, enviame los datos de consumo y gasto eléctrico de la antena que esta calculando
vuestro departamento de finanzas. Necesito saber si ese calculo es solo por nuestro
equipamiento instalado, porque segun me indicas también esta instalado Telxius (Telefénica)

alli.

Si no tenéis datos concretos de nuestro consumo, puedo mandar a una contrata alli a instalar
un contador testigo, tomamos mediciones de una semana, y en base al consumo y el precio de
kWH que estéis pagando, podemos formalizar un nuevo contrato si la cantidad consumida es
superior a lo que se abona.

Mi teléfono de contacto es el 687150006. Estamos en contacto

Gracias

Un saludo
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Servicio de Atencién al Propietario de Vantage Towers S.L.U.

SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL (B-95328993)
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