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Info: Look & Smile

De: Telmo Guell <telmo@thebeeminelab.com>
Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2023 15:31
Para: info@look-smile.es
CC: administracion@thebeeminelab.com; administracion_beemine@holdedbox.com; 

iciar@thebeeminelab.com; valeria@thebeeminelab.com
Asunto: Re: Factura traducciones- fecha de pago- Reclamación

Hola, 
Perdonar que nos estaba llegando a spam. 
Lo gestionamos hoy con administración y os decimos algo asap. 
Gracias 
T 
 
El jue, 14 dic 2023 a las 12:55, Info: Look & Smile (<info@look-smile.es>) escribió: 

Buenos días 

  

Debido a que todos los correos enviados a ustedes en fechas posteriores solicitando confirmación de la fecha 
de pago de la factura pendiente no han recibido contestación alguna de ninguna de las cuentas a las que se han 
enviado ( 5 cuentas de correo distintas), entendemos que no tienen intención alguna de hacer frente al pago de 
la factura pendiente, por lo que procederemos a reclamarla por los cauces pertinentes en caso de seguir si 
noticias por su parte. 

  

  

Saludos 

Aránzazu Uría  

 
Look & Smile Communication 

Teléfono: 684636327 
E-mail: spain@look-smile.es 

Web: www.look-smile.es  

“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va 
dirigida. Le informamos que sus datos NO han sido incorporados a ningún sistema de tratamiento. 
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Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación 
por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que 
nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”. 

  

  

  

De: Info: Look & Smile [mailto:info@look-smile.es]  
Enviado el: martes, 12 de diciembre de 2023 16:30 
Para: 'iciar@thebeeminelab.com' <iciar@thebeeminelab.com>; 'valeria@thebeeminelab.com' 
<valeria@thebeeminelab.com> 
CC: 'administracion@thebeeminelab.com' <administracion@thebeeminelab.com>; 
'administracion_beemine@holdedbox.com' <administracion_beemine@holdedbox.com>; 
'telmo@thebeeminelab.com' <telmo@thebeeminelab.com> 
Asunto: RV: Factura traducciones- fecha de pago 

  

  

  

De: Info: Look & Smile [mailto:info@look-smile.es]  
Enviado el: lunes, 11 de diciembre de 2023 12:28 
Para: 'administracion@thebeeminelab.com' <administracion@thebeeminelab.com>; 
'administracion_beemine@holdedbox.com' <administracion_beemine@holdedbox.com> 
CC: 'Telmo Guell' <telmo@thebeeminelab.com> 
Asunto: RV: Factura traducciones- fecha de pago 

  

Buenos días 

  

Ruego nos indiquen la fecha de pago para la factura adjunta. 

  

Gracias 

  

  

  

Saludos 
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Aránzazu Uría  

 
Look & Smile Communication 

Teléfono: 684636327 
E-mail: spain@look-smile.es 

Web: www.look-smile.es  

“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va 
dirigida. Le informamos que sus datos NO han sido incorporados a ningún sistema de tratamiento. 

Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación 
por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que 
nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”. 

  

  

De: Info: Look & Smile [mailto:info@look-smile.es]  
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2023 11:29 
Para: 'administracion@thebeeminelab.com' <administracion@thebeeminelab.com>; 
'administracion_beemine@holdedbox.com' <administracion_beemine@holdedbox.com> 
Asunto: RE: Factura traducciones- periodo de vencimiento  

  

Buenos días 

  

Podrían indicarnos el vencimiento de pago para la factura adjunta? 

  

Gracias 

  

Saludos 

Aránzazu Uría  
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Look & Smile Communication 

Teléfono: 684636327 
E-mail: spain@look-smile.es 

Web: www.look-smile.es  

“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va 
dirigida. Le informamos que sus datos NO han sido incorporados a ningún sistema de tratamiento. 

Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación 
por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que 
nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”. 

  

  

  

De: Info: Look & Smile [mailto:info@look-smile.es]  
Enviado el: lunes, 6 de noviembre de 2023 19:19 
Para: 'administracion@thebeeminelab.com' <administracion@thebeeminelab.com>; 
'administracion_beemine@holdedbox.com' <administracion_beemine@holdedbox.com> 
Asunto: Factura traducciones 

  

Buenos días 

  

Adjuntamos la factura correspondiente a las traducciones realizadas. 

  

Saludos 

Aránzazu Uría  

 
Look & Smile Communication 
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Teléfono: 684636327 
E-mail: spain@look-smile.es 

Web: www.look-smile.es  

“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va 
dirigida. Le informamos que sus datos NO han sido incorporados a ningún sistema de tratamiento. 

Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación 
por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que 
nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”. 

  

  


