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---------- Forwarded message ---------
De: Emilio Arenas <emilio.arenas@gmail.com>
Date: jue, 24 ago 2023 a las 12:45
Subject: Cocina pendiente de finalizar instalación
To: <contabilidad.carmia@gmail.com>

Buenos días.

Nos ponemos en contacto con ustedes referente a la cocina contratada con su empresa en el mes de marzo de 2023 y el estado actual de la instalación.

Vamos a ir cronológicamente relatando lo acontecido para que pueda entenderse con claridad. De lo que vamos a explicar a continuación disponemos de documentación escrita que puede avalar todo y cuanto exponemos.

- El día 2 de marzo de 2023 contacta conmigo Ismael y se presenta como el coordinador de proyectos de la empresa Lomasur para hablar sobre la cocina que necesitamos y que le consta que tenemos prisa en su fabricación, dándonos de plazo un mes para poder disponer de ella. Vía whatsapp mantenemos conversaciones sobre estilos, colores, interiores, etc.
- El 20/03/23 viene Ismael junto al gerente de la empresa que se presenta como Jose Carlos. Se realizan las mediciones pertinentes y quedamos a la espera del presupuesto definitivo tras medición. Se nos proporciona este presupuesto definitivo, así como los planos y la imagen digital de la cocina y hacemos un primer pago de 6.000 euros en efectivo. Disponemos de las imágenes que avalan lo descrito anteriormente. Se nos indica que en el plazo de un mes, la cocina estará terminada de fabricar y procederán a montarla.

- El 20/04/2023 solicitamos vía whatsapp que ya ha pasado el mes y que como va la cocina. Se nos indica que está a punto de llegar. 
- No volvemos a tener noticias hasta el  2/05/2023 que se pone en contacto con nosotros un señor llamado Antonio, y nos dice que Ismael ya no trabaja en la empresa, que ha habido un problema interno (no nos especifica el qué) y que él va a llevar la instalación de nuestra cocina a partir de ahora. Viene a casa a medir de nuevo para confirmar que todo está ok y nos dice que la cocina en breve la montan.
1.- A qué número de whatsapp solicitáis la información?.
2.- El día 3-5-2023 Antonio, Técnico de la empresa, mide la cocina en casa del usuario. Fecha acordada con Mª Ángeles. La situación de la obra es la siguiente: obra de la habitación-cocina sin terminar, fontanero haciendo las instalaciones al que le marco la ubicación de las mismas, ventana de aluminio sin colocar, tabique izquierdo terminación de los muebles sin terminar al que le tengo que rectificar las medidas, suelo sin proyectar, frontal aplacado de piedra sin colocar, por lo tanto es imposible montar la cocina pasado ese mes de compromiso de montaje.
3.- El mismo día, en la medición de la cocina, los usuarios me facilitan referencia de los electrodomésticos siguientes: Frigorífico, Cafetera integrada, Vitrocerámica y Microondas. De la Vinoteca les faltaba el modelo.
- El 4/05/2023 Antonio nos vuelve a pasar el plano de la cocina con las mediciones hechas por él, sin ningún tipo de cambio por nuestra parte, tan solo mover dos muebles bajos de sitio y así situar el fregadero en el centro. Este cambio no implica la fabricación de ningún módulo ya que es cambiar de sitio los módulos ya presupuestados, cobrados a su 50% y fabricados. Aclaró, que se nos indica que la cocina ya está fabricada pero que están volviendo a medir por si el tal Ismael no había hecho las cosas bien. 
1.- El 5-05-2023 es cuando le paso los planos de la medición.
2.- No es correcto “este cambio no implica fabricación”. Mª Ángeles me pide cambiar al alto sobrencimera de puerta por un alto sobrencimera persianero, por lo tanto sí que hay una nueva fabricación de mueble. 
3.- Seguimos sin tener noticias del modelo de la vinoteca, le paso a Mª Ángeles vía whatsapp un modelo que se lo remite a Emilio.
4.- En la nueva planificación no sólo se cambian dos muebles de posición. Paso a describir las modificaciones: Cambio de mueble alto sobrencimera por persianero, cambio de posición de bajo botellero (de la isla pasa a la pared de la ventana, dos muebles bajos de 90 cm 1 cajón + 2 gavetas que pasan a la zona de la isla. Estos cambios se hacen con el consentimiento de Mª Ángeles para que la placa quede centrada en la isla. Dos muebles bajos de la isla, con diferente medidas a los anteriores (80 cm de ancho) pasan a la pared de la ventana.
- El 5/05/23 le pasamos a este señor los electrodomésticos que queremos comprar para que nos diga si son los adecuados para los huecos de los muebles. No obtenemos contestación por su parte hasta el 15/05/23 que volvemos a pasarle todos de nuevo y nos da el ok.
- El 2/06/23 le indicamos que queremos comprar un microondas y le enviamos el modelo para que nos indique si éste entra en el hueco y nos afirma que no hay ningún problema.
1.- Anteriormente me manda Mª Ángeles vía whatsapp foto del microondas que en principio iría en la cocina. No me puede aportar medidas ni modelo porque está encastrado en un mueble y este en el guardamuebles. El mueble columna horno-micro (que ya estaba fabricado) lo tenemos que volver a modificar por ser medidas divergentes.
- El 22/06/23 le indicamos todos los electrodomésticos que faltan por comprar para que nos diga si son compatibles con la cocina y nos da el OK a TODOS.
- El 27/06/23 nos indica que hagamos el segundo pago de la cocina porque van a venir a montarla por fin. Hemos esperado hasta ahora tres meses completos cuando el compromiso había sido un mes. Insistimos en que está todo documentado.
1.- Esto no es del todo cierto. Mª Ángeles por tres veces me cambia la fecha de montaje ya que la obra va atrasada y con el proyectado del suelo sin hacer, por lo tanto no se podía montar la cocina. Esto implica la modificación de la planificación de otros montajes, transportes, marmolistas, etc. Nos adaptamos a la fecha del cliente.
- El 28/06/23 realizamos el pago del 50% de lo que restaba a la espera de que se realice el montaje y realizar el último pago según nos indica este señor.
1- En la última fecha prevista, estando personalmente en su casa midiendo los armarios con Fran nuestro montador, no se le puede hacer entrega de los muebles por causas mayores. Nuestro vehículo estaba averiado en la carretera cerca de Lucena. 
La fecha de montaje se retrasa varios días hasta que tenemos el vehículo en nuestra empresa.
- Por fin, el 28/06/23 comienzan a montar la cocina y, para nuestra sorpresa y tras esperar tres meses, nos indica el montador que vienen varios módulos mal, con medidas erróneas, que no vienen los tiradores, que le faltan bisagras y que de la cocina solo puede montar un 30%. También nos indica el montador con muy poca educación que los electrodomésticos no los instala, cuando lo tenemos incluido en el presupuesto y pagado al 75%. 
1.- No es correcto que los módulos fuesen mal. Sí es cierto que detecto en nuestra empresa tres puertas que no están en condiciones de colocación, se lo notifico a Mª Ángeles, le comento que quedará montada la cocina a falta de estas puertas y que ya había realizado el pedido pertinente. El cambio de esas puertas es por la buena terminación de la cocina y que un periodo corto de tiempo no les ocasionase una incidencia. 
2.- Durante el montaje de la cocina nuestro montador Fran, y tras la petición de Mª Ángeles, desplaza todo el frontal de la zona del fregadero hacia la izquierda para que quede centrado el grifo con respecto a la ventana. Esto ya le dijo José Carlos, en la visita a domicilio realizada junto con Ismael, que era casi imposible.
Al mover todos los muebles del frontal hacia la izquierda el rincón ciego queda con la mínima medida de regleta para salvar el vuelo de los tiradores y apertura de la puerta del horno. Le buscamos una solución que consiste en permutar la columna del horno y vinoteca.
- El 4/07/23 Se comprometen a venir a terminar y no se presentan. Contactamos con Antonio y no nos contesta. Viendo que no tenían intención de venir, instalamos algunos electrodomésticos nosotros mismos, los que se podían montar, otros no pudimos por falta de los módulos.
1.- Este día, vía whatsapp a las 11:43 h, me escribe Mª Ángeles lo siguiente: “Hola Antinio. He hablado con Lucía la marmolista y me confirma que el viernes se instala la piedra. El lunes 10 de julio se puede instalar la cocina ya que no disponemos de más plazos. Gracias”.
A las 12:47 del mismo día le contesto: “Hablo con Fran y te confirmo”. Por lo tanto no es cierto que no les contesto. Está registrado en las conversaciones de whatsaap.
2.- A las 21:02 h, vía whatsaap, me escribe Mª Ángeles tras mi llamada telefónica:”Hola Antonio. No puedo atenderte. Llama a Emilio. Es quién va a gestionar lo de la cocina y los armarios. Yo ya no doy abasto. Te paso el teléfono. 607514966”.
- El 5/07/23 Volvemos a insistir y nos dice que viene al día siguiente. Y nos da la sorpresa de que los tiradores no los han pedido, cuando el modelo se lo dimos a Ismael en MARZO. Insistimos que todo está documentado. Al no estar los tiradores no podemos abrir ningún cajón de la cocina retrasando así la mudanza desde principios de junio.
1.- Los tiradores que tienen documentados son de medidas 50 cm. En casa de Mª Ángeles tomo medidas de los tiradores que son las siguientes: 55*38, 160*190, 320*350, 480*510. No todas las puertas llevan la misma medida de tirador.
- El 6/07/23 vuelve a venir otro instalador diferente y cuando comienza a montar nos indica que vienen mal dos puertas, y que tras poner los tiradores se da cuenta de que no abre la puerta del horno en la esquina por culpa del tirador, y nos proponen mover los módulos de los electrodomésticos, de esta manera no chocaría con la vinoteca. Tampoco trae las bisagras para un par de puertas y tampoco lo puede terminar y deja de nuevo incompleta la cocina a falta de: 4 puertas, instalación de los zócalos, terminación de hueco en microondas y frigorífico y un cajón para centrar los electrodomésticos.
1.- El instalador se llama Adrián, plantilla de la empresa. Las dos puertas que han llegado mal de medidas son las que se piden a nuestro proveedor que en principio detecto con fallos. Tras el parte de incidencias de Adrián vuelvo a reclamar las puertas.
2.- Como habíamos acordado Adrián cambia de posición las columnas del horno y vinoteca para la solución a las aperturas.
3.- Adrián está trabajando su jornada laboral completa en casa de Mª Ángeles, si no se termina la cocina es por cambios de posición de las columnas. Todo tiene un proceso.
- 10/07/23 Volvemos a insistir en que necesitamos la cocina, ya que no podemos cocinar con el consiguiente perjuicio ocasionado a una familia de cuatro miembros con dos niños.
1.- Vía whatsapp a las 12:10 h le confirmo a Mª Ángeles que recibiría los tiradores el miércoles o jueves. A las 13:32 me confirma con un ok.
- El 11/07/23 le recordamos que el módulo del microondas está mal ya que sobra un hueco enorme. Y se nos dice que no nos preocupemos que está todo contemplado. Así como el hueco del frigorífico que es enorme y se nos dice que ahí va una rejilla o un frente para taparlo.
- 12/07/23 Tras numerosas conversaciones para que vengan a terminar la cocina nos dicen que van a venir y no aparecen.
1.- No es correcto. Personalmente le confirmo a Emilio que iríamos una vez tuviésemos todo el material necesario. De malas maneras que insta que tenía que ir el mismo día sí o sí, exponiendo que yo (Antonio, Técnico de Nigu) le había dicho que iríamos ese mismo día a las 7:30 h. No es correcto y no procede por no tener el material necesario para la termiación de la cocina.
2.- Este día me vía whatsapp me dice Emilio lo siguiente:”10.34. Buenos días. 10:35. Para organizarme mañana, ¿A que hora viene el montador?”.
Vía whatsapp a las 10:50 le contesto lo siguiente:” buenos días, Emilio. Sobra 15 mm. Está contemplado. Hoy me llegan los tiradores, si no me fallan, quiero dejar la cocina terminada a falta de las 2 puerta que pedí nuevas.
10:50 vía whatsapp me contesta Emilio:”Perfecto”.
3.- Como se puede comprobar nunca hemos dejado sin contestación a cualquier hora del día, incluso a deshoras y no laborables a ningún requerimiento que nos hayan realizado tanto Emilio como Mª Ángeles.
- 15/07/23 Insistimos en que vengan sin respuesta.
1.- Si existe respuesta, de hecho a las 17:40 h me dice Emilio lo siguiente vía whatsapp:” Lo que podemos hacer, es recojo yo a Adrián en Torremolinos y me lo traigo para casa.”
- 19/07/23 Insistimos sin éxito.
1.- La contestación es la misma. “Cuando tenga todo el material iremos a terminar”
- 21/07/23 Insistimos sin éxito.
1.- La contestación es la misma. “Cuando tenga todo el material iremos a terminar”
- 25/07/23 Contacta Antonio y nos dicen que ya tienen todo el material y nos dicen que vienen al día siguiente. 
- 26/07/23 no se presentan. Llamamos y nos dan excusas para no venir.
1.- Tras conversación telefónica le comento a Emilio que se pase por nuestra empresa para ver y aclarar los precios de lo que se ha facturado de nuevo y así mismo ver las anotaciones que tiene Ismael. Entre otras “Columna 2200*600 (no modificable). 

Comentar, que intentando que se nos arregle la situación, nos ponemos en contacto con Jose Carlos dueño de la empresa o gerente, y se nos atiende a gritos y con, muy, muy malas maneras. INAUDITO. También, comentar los malos modos de Antonio en numerosas ocasiones.
- 3/08/23 Seguimos insistiendo y nos dicen que se van de vacaciones. Nosotros ya llevamos cuatro meses sin la cocina y pagado el 75 %, sin zócalos, sin puertas y sin algunos tiradores.
- 9/08/23 volvemos a insistir y nos dicen que van a ver que día pueden venir.
- 16/08/23, para nuestra sorpresa, nos llama Antonio para decirnos que ha hecho cuentas y que nos quiere cobrar un incremento por la piedra de un 30% más alegando que nosotros no la habíamos pedido, de 4 cm de grosor, ni con cascada, ni con copete, ni inglete, y nos asegura que Ismael ha aseverado, sin ningún tipo de duda, que no la pedimos así. Cuál es nuestra sorpresa, porque todo eso está en la factura que hemos pagado, de manera que ellos saben que esto es falso. Le enviamos por WHATSAPP la factura (que ellos también tienen), para que no haya ningún tipo de duda y no obtenemos respuesta. Esto ya empieza a preocuparnos porque vemos que están buscando la forma de cobrarnos un incremento económico de manera injustificada.
Igualmente Ismael en cuanto a la encimera factura 10.5 ml encimera Coverlam mod: Distrito marfil (es sustituida previa autorización de Mª Ángeles). Esta diferencia de precios se la paso a Emilio vía whatsapp con sus albaranes  correspondientes Nº 00871 y 00892

- El 21/08/23, y tras cinco meses sin la cocina, nos llama Antonio para reclamarnos unos importes de materiales, que son cambios que hemos realizado nosotros. 
1.- Véase los albaranes correspondientes. Según presupuesto y diseño inicial hay las modificaciones expresadas pedidas por Mª Ángeles.
2.- En ningún momento le presupuesta Ismael el aplacado de pared, ya que Mª Ángeles había optado por colocar piedra natural en el frontal del fregadero. Sí es cierto que me pide por teléfono el aplacado. De hecho me pide la altura para terminación de la piedra natural y posterior colocación del aplacado.

Viendo que nos están intentando imputar unos gastos que han sido ocasionados por la falta de profesionalidad en las mediciones y en los errores cometidos por ambos comerciales, nos vemos en la necesidad de revisar cada conversación y cada papel del que disponemos, los cuales avalan todo lo redactado anteriormente. Si nosotros hubiéramos cambiado algo en algún momento con algún incremento de costo se nos hubiese indicado en el momento y se nos habría pasado un presupuesto anexo al ya abonado. Es más, si nosotros hubiéramos solicitado algún tipo de cambio cuando pagamos el 50% de la cantidad que faltaba por pagar, Antonio nos hubiera dicho que no era ese el importe, ya que la cocina había incrementado su precio por los cambios realizados por nosotros.  

Evidentemente, no hay nada, ya que los albaranes que nos han enviado no corresponden con ningún cambio nuestro. Imaginamos que son los albaranes de lo que a ellos les ha costado el material que midieron mal, o que no tuvieron previsión, si los cajones o las puertas abrían o todo el desastre de malos profesionales y mala gestión de esta empresa.
1.- Negativo. Los albaranes se han valorado por lo que los usuarios han pedido a posteriori de lo pactado en un principio con la empresa. Es más, modificaciones de columnas, casco alto sobrencimera para el persianero y nuevo mueble para la vinoteca no se le han cobrado. 

La falta de profesionalidad de ambos Ismael y Antonio generan unos gastos a la empresa y ahora están intentando cobrar cosas que no nos corresponden, "sugiriéndonos" de malas maneras, no terminar nuestra cocina si no abonamos una cantidad ingente de dinero. 
2.- La profesionalidad que ponen en duda es categóricamente incierta. Los muebles de cocina están perfectamente encajados. En la visita que hago cuando se estaba terminando de montar la encimera Mª Ángeles no me transmite estas cosas. 
3.- Nunca jamás esta empresa ha intentado cobrar al cliente algún concepto que no proceda. Otra cosa distinta es que estos usuarios no quieran abonar lo que han pedido de nuevo y material colocado en su casa.

Lo que ya no damos crédito es que una empresa que se compromete a instalar una cocina en un mes, tardan cinco meses y aún estamos sin cocina, obtenemos un trato vejatorio (no es cierto. Nunca se ha vejado a ninguno de los usuarios), impiden que una familia no pueda mudarse con los gastos adicionales que esto nos ha provocado, no se nos pida disculpas en ningún momento (disculpas les he pedido infinidad de veces a Emilio y Mª Ángeles. Parece que la memoria es corta), ... Después de todo esto, nos amedrentan  con que paguemos unos extras de encimera que no son ciertos y tenemos documentados en la factura (No es nuestro estilo ni la forma amedrantar a nadie. Si es cierto, que tras pedirle a Emilio se personase en nuestra empresa y tras la negativa de este, le dije que una vez abonara lo que quedaba pendiente de pagar acabaríamos el trabajo. Con risas me contesta que no, que primero acabáramos el trabajo y decidiría Emilio cuanto nos pagaba. Evidentemente me niego a este chantaje como no puede ser de otra forma). Demostramos que eso no es cierto y ahora, como ya no saben como imputarnos un sobrecoste se nos envían albaranes internos de su empresa con unas explicaciones absolutamente falsas. 

[bookmark: _GoBack]Insistimos tenemos todo absolutamente documentado y no vamos a aceptar que nadie nos presione (por llamarlo de alguna manera)  diciéndonos que, o pagamos esta cantidad o no nos terminan de instalar la cocina, es más, o pagamos o vienen a nuestra casa y se llevan los muebles como puedan. Estas palabras son de Antonio en la última llamada telefónica. Esto no lo podemos demostrar, ya que Antonio todos los malos modos y las advertencias las realiza por teléfono y nunca de forma escrita.(El trato que me  estáis dispensado profesional y personalmente deja mucho que desear aparte de escribir medias verdades innumerables veces) 

Para concluir, solicitamos que finalicen la cocina presupuestada y cobrada en su 75%, en el plazo de una semana, una vez finalizada se abonará el 25% que falta. De no ser así procederemos a encargar a otra empresa la finalización de la misma. De manera paralela, tomaremos las medidas legales oportunas para reclamar los perjuicios derivados de esta situación (sobrecostes por retraso de  mudanza, gastos de restaurantes, instalación de placa vitrocerámica por un instalador, etc.), de los que disponemos recibos y documentos que lo avalan.

Por todo ello, ya no nos pondremos en contacto con ustedes de manera telefónica, será vía Whatsapp o correo electrónico. 

Esperamos su respuesta.

Emilio y Ángeles
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