[bookmark: _MailOriginal]De: Admin · Sistemas Laticrete <admin@sistemaslaticrete.com> 
Enviado el: martes, 26 de septiembre de 2023 18:15
Para: 'Consmorf, SL' <info@consmorf.com>
CC: 'tecnico' <tecnico@consmorf.com>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO DE PAGO

Seguimos sin respuesta….NECESITAMOS COBRAR.

	CONSMORF
	28
	14/06/2022
	6.005,63

	
	38
	19/07/2022
	2.269,36

	
	48
	31/08/2022
	338,80



N.º de cuenta:  ES2300750239310600219816

	
     Un saludo

                                             Eva González
[image: ]
	


“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde SISTEMAS LATICRETE SA, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de SISTEMAS LATICRETE SA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/DTOR.JOSEP CASTELLS,16 NAVE A 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) o bien a través de correo electrónico CENTRAL@SISTEMASLATICRETE.COM Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”.



De: Admin · Sistemas Laticrete <admin@sistemaslaticrete.com> 
Enviado el: miércoles, 2 de agosto de 2023 17:03
Para: 'Consmorf, SL' <info@consmorf.com>
CC: 'tecnico' <tecnico@consmorf.com>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO DE PAGO

Lamentable pero, seguimos sin respuesta de las facturas que adeudan….

	CONSMORF
	28
	14/06/2022
	6.005,63

	
	38
	19/07/2022
	2.269,36

	
	48
	31/08/2022
	338,80




N.º de cuenta:  ES2300750239310600219816

	
     Un saludo

                                             Eva González
[image: ]
	


“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde SISTEMAS LATICRETE SA, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de SISTEMAS LATICRETE SA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/DTOR.JOSEP CASTELLS,16 NAVE A 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) o bien a través de correo electrónico CENTRAL@SISTEMASLATICRETE.COM Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”.



De: Admin · Sistemas Laticrete <admin@sistemaslaticrete.com> 
Enviado el: martes, 20 de junio de 2023 18:22
Para: 'Consmorf, SL' <info@consmorf.com>
CC: 'tecnico' <tecnico@consmorf.com>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO DE PAGO

Buenas tardes,

Pasado 1 año de las facturas que adeudan, seguimos sin respuesta…

	
     Un saludo

                                             Eva González
[image: ]
	


“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde SISTEMAS LATICRETE SA, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de SISTEMAS LATICRETE SA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/DTOR.JOSEP CASTELLS,16 NAVE A 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) o bien a través de correo electrónico CENTRAL@SISTEMASLATICRETE.COM Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”.



De: Admin · Sistemas Laticrete <admin@sistemaslaticrete.com> 
Enviado el: lunes, 17 de abril de 2023 19:03
Para: 'Consmorf, SL' <info@consmorf.com>
CC: 'tecnico' <tecnico@consmorf.com>
Asunto: REQUERIMIENTO DE PAGO
Importancia: Alta

    Apreciados Sres.

    Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que continúa pendiente de regularizar por parte de su empresa la deuda que mantiene con nosotros, como consecuencia de las relaciones comerciales que nos unen y que, a continuación, detallamos:


	CONSMORF
	28
	14/06/2022
	6.005,63

	
	38
	19/07/2022
	2.269,36

	
	48
	31/08/2022
	338,80



Como quiera que la misma debía haberse abonado el pasado año 2022, y no respondiendo a los requerimientos que se le ha ido haciendo por email en reiteradas ocasiones,  le requerimos para que en el plazo improrrogable de 10 días procedan a hacer efectiva la misma mediante transferencia bancaria al N.º de cuenta: 
ES2300750239310600219816
	ya que, en caso contrario, nos veremos obligados a iniciar las actuaciones judiciales oportunas a fin de obtener el cobro de las cantidades que nos son adeudadas, reclamándoles los intereses legales y las costas procesales. 

En espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.


                                             Eva González
[image: ]
	


“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde SISTEMAS LATICRETE SA, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de SISTEMAS LATICRETE SA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/DTOR.JOSEP CASTELLS,16 NAVE A 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) o bien a través de correo electrónico CENTRAL@SISTEMASLATICRETE.COM Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”.

De: Admin · Sistemas Laticrete <admin@sistemaslaticrete.com> 
Enviado el: jueves, 23 de marzo de 2023 18:50
Para: 'Consmorf, SL' <info@consmorf.com>
CC: 'tecnico' <tecnico@consmorf.com>
Asunto: RE: RECLAMACION COBRO FACTURAS

Buenas tardes,

Seguimos sin que deis solución al pago de las facturas que tenéis pendientes.

	CONSMORF
	28
	14/06/2022
	6.005,63

	
	38
	19/07/2022
	2.269,36

	
	48
	31/08/2022
	338,80



Rogamos realicen transferencia al siguiente nº de cuenta:

ES2300750239310600219816

	
     Un saludo

                                             Eva González
[image: ]
	


“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde SISTEMAS LATICRETE SA, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de SISTEMAS LATICRETE SA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/DTOR.JOSEP CASTELLS,16 NAVE A 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) o bien a través de correo electrónico CENTRAL@SISTEMASLATICRETE.COM Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”.







De: Consmorf, SL <info@consmorf.com> 
Enviado el: viernes, 3 de marzo de 2023 11:30
Para: 'Admin · Sistemas Laticrete' <admin@sistemaslaticrete.com>
Asunto: RE: RECLAMACION COBRO FACTURAS

Buenos días
Esta mañana Josep Maria ha hablado con el Sr. Hernandez y han quedado que en el  plazo de unos días lo solucionamos.


Saludos

CONSMORF, S.L
Dpto.Administración
Montse San Isidoro Pineda
Tel.669869335
info@consmorf.com

Este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y previstos únicamente para el uso de la persona o entidad a quien haya sido dirigida. Su uso, difusión, distribución, impresión o copia no autorizados está prohibido legalmente. Si usted ha recibido este mensaje por error por favor bórrelo y notifíquelo a Consmorf. S.L. en  info@consmorf.com


De: Admin · Sistemas Laticrete <admin@sistemaslaticrete.com> 
Enviado el: martes, 28 de febrero de 2023 18:49
Para: 'Consmorf, SL' <info@consmorf.com>
CC: 'tecnico' <tecnico@consmorf.com>
Asunto: RE: RECLAMACION COBRO FACTURAS

Buenas tardes,

No tenemos respuesta del email de 19/01, ni del 21/12 ni del 22/11 y continuamos en la misma situación…seguimos teniendo pendiente de cobro las siguientes facturas de junio, julio y agosto del año pasado….

	CONSMORF
	28
	14/06/2022
	6.005,63

	
	38
	19/07/2022
	2.269,36

	
	48
	31/08/2022
	338,80



Consideramos que ya ha pasado un tiempo prudencial para o bien ponerse en contacto con nosotros o ir pagándolas, por lo que por favor os rogamos que hagáis transferencias al siguiente nº de cuenta:

ES2300750239310600219816

	
     Un saludo

                                             Eva González
[image: ]
	


“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde SISTEMAS LATICRETE SA, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de SISTEMAS LATICRETE SA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/DTOR.JOSEP CASTELLS,16 NAVE A 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) o bien a través de correo electrónico CENTRAL@SISTEMASLATICRETE.COM Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”.

De: Admin · Sistemas Laticrete <admin@sistemaslaticrete.com> 
Enviado el: jueves, 19 de enero de 2023 18:02
Para: 'Consmorf, SL' <info@consmorf.com>
CC: 'tecnico' <tecnico@consmorf.com>
Asunto: RE: RECLAMACION COBRO FACTURAS

Buenas tardes,

Nos constan pendiente de cobro las facturas que detallamos a continuación, rogamos realicen transferencia lo antes posible, se tratan de facturas de junio, julio y agosto y estamos en 2023….

	CONSMORF
	28
	14/06/2022
	6.005,63

	
	38
	19/07/2022
	2.269,36

	
	48
	31/08/2022
	338,80



Nº de cuenta: ES2300750239310600219816


	
     Un saludo

                                             Eva González
[image: ]
	


“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde SISTEMAS LATICRETE SA, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de SISTEMAS LATICRETE SA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/DTOR.JOSEP CASTELLS,16 NAVE A 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) o bien a través de correo electrónico CENTRAL@SISTEMASLATICRETE.COM Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”.

De: Admin · Sistemas Laticrete <admin@sistemaslaticrete.com> 
Enviado el: miércoles, 21 de diciembre de 2022 18:45
Para: 'Consmorf, SL' <info@consmorf.com>
CC: 'tecnico' <tecnico@consmorf.com>
Asunto: RE: RECLAMACION COBRO FACTURAS

Buenas tardes,

Nos constan pendiente de cobro las facturas que detallamos a continuación, rogamos realicen transferencia lo antes posible, se tratan de facturas de junio, julio y agosto y estamos ya a finales de año.

	CONSMORF
	28
	14/06/2022
	6.005,63

	
	38
	19/07/2022
	2.269,36

	
	48
	31/08/2022
	338,80



Nº de cuenta: ES2300750239310600219816


	
     Un saludo

                                             Eva González
[image: ]
	


“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde SISTEMAS LATICRETE SA, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de SISTEMAS LATICRETE SA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/DTOR.JOSEP CASTELLS,16 NAVE A 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) o bien a través de correo electrónico CENTRAL@SISTEMASLATICRETE.COM Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”.

De: Admin · Sistemas Laticrete <admin@sistemaslaticrete.com> 
Enviado el: martes, 22 de noviembre de 2022 18:44
Para: 'Consmorf, SL' <info@consmorf.com>
CC: 'tecnico' <tecnico@consmorf.com>
Asunto: RECLAMACION COBRO FACTURAS

Buenas tardes,

Nos constan pendiente de cobro las facturas que detallamos a continuación, rogamos realicen transferencia lo antes posible, se tratan de facturas de junio, julio y agosto y estamos ya a finales de año.

	CONSMORF
	28
	14/06/2022
	6.005,63

	
	38
	19/07/2022
	2.269,36

	
	48
	31/08/2022
	338,80



Nº de cuenta: ES2300750239310600219816


	
     Un saludo

                                             Eva González
[image: ]
	


“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde SISTEMAS LATICRETE SA, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de SISTEMAS LATICRETE SA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/DTOR.JOSEP CASTELLS,16 NAVE A 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) o bien a través de correo electrónico CENTRAL@SISTEMASLATICRETE.COM Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”.
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