manuel@dompablo.com

Asunto: RV: FACTURAS PENDIENTES
Datos adjuntos: TECNICAS AVANZADAS.Pseo. Direccion.02.pdf

De: matp27@tecnicasaoc.com <matp27@tecnicasaoc.com>
Enviado el: viernes, 12 de junio de 2020 18:42

Para: De Dompablo Cortes Excavaciones <manuel@dompablo.com>
CC: Pedro Gallego <atriopgp@gmail.com>

Asunto: RE: FACTURAS PENDIENTES

Buenas tardes,

En el listado existe un error en las facturas pendientes de la obra del Paseo de la Direccion.

Se han realizado dos facturas, una primera por 16 mil euros, pagados y la que te adjunto que liquida los trabajos

ejecutados y acordados con vosotros segun mail de fecha 11/12/2019 por valor de 14.671,82. Cantidad pendiente de

pago en la actualidad.
Estudiaré un plan de pagos para liquidar esa cantidad y os lo envio.
Un saludo.

Miguel Angel Torrijos Prieto.
TECNICAS AVANZADAS DE OBRAS Y CAMINOS SL
671 66 86 82

————— Mensaje original-----

De: "De Dompablo Cortes Excavaciones" <manuel@dompablo.com>
Enviado: Friday, 12 June, 2020 10:20

Para: "Pedro Gallego" <atriopgp@gmail.com>, matp27 @tecnicasaoc.com
Asunto: FACTURAS PENDIENTES

Buenos dias,

Auln tenemos pendientes de pago las siguientes facturas:

2019000117 25/11/2019 [ TECNICAS AVANZADAS DE OBRAS Y CAMINOS, S.L. | PASEO DE LA DIRECCION CERT. 02 15.534,32
2019000133 31/12/2019 | TECNICAS AVANZADAS DE OBRAS Y CAMINOS, S.L. | VALLECAS 3.323,04
2019000134 31/12/2019 | TECNICAS AVANZADAS DE OBRAS Y CAMINOS, S.L. | PASEO DE LA DIRECCION CERT. 03 15.294,72
2020000013 29/02/2020 | TECNICAS AVANZADAS DE OBRAS Y CAMINOS, S.L. [ C/ CIBELES - TORREJON DE ARDOZ 8.424,00

Necesitamos saber cuando van a hacer el abono.

Gracias y un saludo.

DE DOMPABLO CORTES EXCAVACIONES, S.L.
C/ MOLINO, 1

28293 ZARZALEJO (MADRID)

TELF.:/FAX: 91.899.20.62




MOVIL: 629.30.55.87 (Manuel de Dompablo)
E-MAIL: manuel@dompablo.com

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Puede contener informacién confidencial sometida a secreto profesional y su
divulgacion estd prohibida en virtud de la legislacion vigente, se informa que si no es usted el destinatario o la persona autorizada por el mismo, que la informacion contenida en este
mensaje es reservada y su utilizacién o divulgacion con cualquier fin estd prohibida. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo comunique por teléfono, o e-mail y
proceda a su destruccion.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 (RGPD), DE DOMPABLO CORTES EXCAVACIONES SL, le informa que es responsable de un fichero de datos de caracter
personal, donde se incluyen sus datos, cuya finalidad es la relacion comercial, y el envio de documentacion. Le informamos que podra ejercer los derechos de acceso, rectificacion,
cancelacién u oposicion, dirigiendo su peticién al correo electrénico manuel@dompablo.com. Si desea eliminar su e-mail de nuestra base de datos, reenvienos este e-mail con la
palabra BAJA en el asunto.



