Fwd: FACTURAS DEUDA ANTONIO GOMEZ PERAL

Asunto: Fwd: FACTURAS DEUDA ANTONIO GOMEZ PERAL

De: Iberfurgo - Palma del Rioo <palmadelrio@iberfurgo.com>
Fecha: 14/04/2023, 10:34

Para: gruporolling@gmail.com

Buenos dias,

Tras pasar todo el mes de marzo/23 y a dia de hoy 14/04/23, no hemos recibido ninguna
transferencia bancaria por su parte, le comunicamos que debe hacernos algtn ingreso para ir
saldando la deuda que tiene con nosotros.

Si no vamos recibiendo ingresos para el pago de la deuda, vamos a tomar medidas por la VIA
JUDICIAL.....y vamos a poner denuncia..

Por favor, que damos a la espera de sus noticias en el plazo de la semana que viene.....

Un saludo

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:FACTURAS DEUDA ANTONIO GOMEZ PERAL
Fecha:Tue, 14 Feb 2023 12:00:59 +0100
De:lberfurgo - Palma del Rioo <palmadelrio@iberfurgo.com>
Para:gruporolling@gmail.com

Buens dias
Le escribimos de IBERFURGO-PALMA DEL RIO

Adjunto envio facturas de los alquileres que nos debe.

Factura 263/2022 alqg. 13/09/22 al 13/10/22 641.30€ queda pendiente de pago.......... 115.20€
Factura 303/2022 alg. 13/10/22 @l 13/11/22 ..coooiiiiieiccsinin e 641.30€
Factura 84/2023 alq. 13/11/22 @l 13/12/22 ...t 641.30€
Factura 85/2023 alq. 13/12/22 al fin CONTrato.....ccecerrreseeeniresisnisn i 641.30€

Factura 5B/2023 exceso kilometros revisados fin contrato (10.000km x 0.20€/km)...... 2000€
TOTAL DEUDA PENDIENTE .. .ceuiteniiieieeeetiettrasersecennrrastsassmsnssessassssarassmssteasmarimssssassssesns 4039.10€
El exceso de km ha sido de 20.000km le cobramos solo 10.000km

Quedamos a la espera de que nos haga transferencia bancaria
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Fwd: FACTURAS DEUDA ANTONIO GOMEZ PERAL

BANCO SANTANDER

CUENTA: ES93 0049 0141 89 2511 354541

Rogamos nos liquide la cuenta a la mayor brevedad

Un saludo

Iberfurgo - Palma del Rio
palmadelrio@iberfurgo.com

TIfn. 957 643 015
Mv. 654 383 243

Palma del Rio
www.iberfurgo.com

CONEIDENCIALIDAD: La informacidn de este correo electrénico es privada, confidencial, y para uso exclusivo de
su destinatario. Si no eres el destinatario correcto, o lo has recibido por error, te informamos que esta
totalmente prohibido su divulgacién, distribucién o reproduccién por ley. Por favor, notificanoslo y procede a
su destruccidn sin continuar su lectura.

PROTECCION DE DATOS: IBERFURGO ALQUILER, S.L. - IBERFURGO como Responsable del tratamiento le
informa que la finalidad es gestionar las comunicaciones realizadas a través del correo electrénico de los
servicios prestados, informacion comercial o de las actividades realizadas por el Responsable y se conservaran
mientras exista un interés general mutuo para ello. Con la legitimacién del consentimiento del interesado por
la ejecucién o desarrollo de un acuerdo. Sus datos no se cederdn a terceros, salvo obligacion legal o para
alcanzar el fin antes expuesto. Podra ejercer sus derechos de acceso, rectificacidn, supresién, oposicion, asi
como otros derechos desarrollados en el RGPD al Responsable del Fichero a la direccién Calle Gobelas, n2 13,
Bajo. 28023 Madrid o enviado email a protecciondatos@iberfurgo.com. Si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion ante la autoridad de control en www.agpd.es

— Adjuntos:

FACTURAS DEUDA ANTONIO GOMEZ PERAL ALQUILER 617 KB
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