
Mª Paz Brezo Martín <mpbrezo@coralma.es>

Fwd: Facturas

Mª Paz Brezo Martín <mpbrezo@coralma.es>
Para: Xabier Marañón - XMF Investment <xmf@xmfinvestment.com>

Buenos días Xabi
Cómo estás?
Espero que muy bien!
Oye, una cosa, hemos hecho ya varias notificaciones de estas facturas pendientes
De mayo y de agosto
Las adjunto
Nos han notificado en varias ocasiones que se iban a pagar pero siguen sin cobrarse
Puedes revisarlo y regularizarlo por favor?
Muchas gracias

¿Quieres conseguir hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio? Te podemos ayudar

Mª Paz Brezo Martín
Gerente

983 041 241

mpbrezo@coralma.es

coralma.es

 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

La información incluida en este e-mail y sus archivos adjuntos son CONFIDENCIALES, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibid

Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su eliminación. De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de su

---------- Forwarded message ---------
De: Mirene Marañón Fernández <mirene@xmfinvestment.com>
Date: mar, 27 sept 2022 a las 11:17
Subject: Re: Facturas
To: Contabilidad Coralma <contabilidad@coralma.es>

Buenos días Álvaro,

Muchas gracias por enviarme las facturas. 

Xabier ya está al tanto de todo.

Y lo dicho, para la semana que viene se les dejarán pagadas dichas facturas.

Un saludo y que tengas un buen día

El mar, 27 sept 2022 a las 11:13, Contabilidad Coralma (<contabilidad@coralma.es>) escribió:
Buenos días Mirene,

Encantados de conocerte.

Adjunto las facturas enviadas anteriormente a tu compañera Carolina.

Las dos facturas corresponden a: la de inicio de proyecto (enviada con anterioridad) y la de cierre de proyecto.

Un saludo.

Álvaro Rodríguez
Dpto. Contabilidad

983 041 241

contabilidad@coralma.es

coralma.es

 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente
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El lun, 26 sept 2022 a las 13:25, Mirene Marañón Fernández (<mirene@xmfinvestment.com>) escribió:
Buenos días Álvaro,
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Soy Mirene Marañón, la nueva responsable de XMF Investment.

Me pongo en contacto con usted ya que mi compañera Carolina San Emeterio me ha informado de la devolución de dos facturas.

Para inicios de la semana que viene se les dejarán pagadas dichas facturas.

¿Sería tan amable de enviarme las facturas pendientes, por favor?

Un saludo y espero su respuesta.

El lun, 26 sept 2022 a las 13:03, Carolina San Emeterio (<cse@xmfinvestment.com>) escribió:
Hola buenos días,

Pongo en copia a la nueva responsable de XMF Investment, Mirene Marañón, para que esté al tanto. 

Solicitamos que a partir de ahora tengan como correo de referencia este email, mirene@xmfinvestment.com. Desde primeros de septiembre estoy en otro departamento y ya n

Disculpad las molestias.

Reciban un cordial saludo.

Carolina San Emeterio
Coordinadora de oficina
Planificación financiera | XMF Investment

946853538 | 688752889

cse@xmfinvestmert.com

https://xmfinvestment.com/

Plaza Circular 4, 3º planta, Departamento 8

La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s) es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Si 
mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o repro
original a la dirección arriba mencionada. 

El lun, 26 sept 2022 a las 10:37, Contabilidad Coralma (<contabilidad@coralma.es>) escribió:
Buenos días Carolina,

Adjunto factura correspondiente a los servicios prestados por parte de mis compañeros, una está enviada con anterioridad, la otra es la de cierre de proye

Un saludo.

Álvaro Rodríguez
Dpto. Contabilidad

983 041 241

contabilidad@coralma.es

coralma.es
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--
Miren Elisa Marañón Fernández
Responsable de calidad y procesos
Planificación financiera | XMF Investment

946853538 | 688832116

mirene@xmfinvestment.com

www.xmfinvestment.com

Plaza Circular 4, 3º planta, Departamento 8

Crea tu pro
La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s) es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Si usted
mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducció
a la dirección arriba mencionada. 
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Miren Elisa Marañón Fernández
Responsable de calidad y procesos
Planificación financiera | XMF Investment

946853538 | 688832116

mirene@xmfinvestment.com

www.xmfinvestment.com

Plaza Circular 4, 3º planta, Departamento 8

Crea tu pro
La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s) es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Si usted lee 
destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comun
arriba mencionada. 
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