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Marco Nigris <marco.nigris@criptalia.es> 13 dicembre 2021 11:24
A: Antonio Forner - Zayan Grup <antonioforner@zayangrup.com>, Silvia Morgano <silvia.morgano@changecapital.es>,
Fernando Guerra <fernando.guerra@changecapital.es>, Franca Borga <franca.borga@criptalia.it>

Buenos dias Antonio, Silvia y Fernando,

Habiendo sido firmado el contrato de publicacién, pongo en copia a Franca Borga que se encargara del onboarding y
los proximos pasos para la publicacion de ambos proyectos (amortizacion mensual y multibullet)

Un saludo!
Marco

On Sun, Dec 12, 2021, 11:53 AM Antonio Forner - Zayan Grup <antonioforner@zayangrup.com> wrote:
Gracias Marco..lunes comentamos. Saludos

Enviado de Samsung Mobile

-------- Mensaje original --------

De: Marco Nigris <marco.nigris@criptalia.es>

Fecha: 12/12/21 11:09 (GMT+01:00)

Para: Antonio Forner - Zayan Grup <antonioforner@zayangrup.com>

Asunto: Re: Envio pendiente de firma que contiene - Zayan_Group_- 3 Acuerdo PROMOTOR_1_.pdf

Buenos dias Antonio, espero que estés bien.

Este acuerdo sélo estipula las condiciones de publicaciéon. Lo que Zayan Group tendra que pagar esta en la ultima
pagina del acuerdo.

Notese que el unico punto que tiene un cobro es, como mecionas, a éxito.

En la pagina 12 del acuerdo se muestra el detalle de los dos proyectos que se publicaran, uno amortizing de 50 mil
y el otro multibullet de 30 mil.

Los pagos del préstamo estaran en forma de tabla, con las fechas y montos correspondientes, en el contrato de
préstamo cuando se complete la campafa. Si quieres el lunes te mando el template de este contrato para que lo
revises.

Espero haber aclarado tus dudas,
Te mando un saludo!
Marco

On Sun, Dec 12, 2021 at 6:51 AM Antonio Forner - Zayan Grup <antonioforner@zayangrup.com> wrote:
Buenos dias..necesito tener claro los pagos a realizar..cuando contacte con Uds. Todos los pagos eran a
exito..ahora mismo no lo veo asi...ni se que.hay que pagar en cada etapa . Ruego me aclaren estos
puntos.saludos

Enviado de Samsung Mobile

-------- Mensaje original --------

De: Marco Nigris <marco.nigris@criptalia.es>

Fecha: 12/12/21 6:27 (GMT+01:00)

Para: antonioforner@zayangrup.com

Asunto: Envio pendiente de firma que contiene - Zayan_Group_-_ 3 Acuerdo_ PROMOTOR__1_.pdf
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Hola Antonio Forner,

Nos gustaria recordarte que tienes una peticiéon de firma pendiente de
marco.nigris@criptalia.es para los siguientes documentos, que expiraran el 08/02/2022:

e Zayan_Group_- 3 Acuerdo PROMOTOR__1_.pdf

Presiona el siguiente boton para acceder al documento.

Signaturit Solutions, S.L. C/d'Avila, 29, 08005 Barcelona, Espafia
Politica de privacidad | Privacidad

[+ Web Bug from https://u1989920.ct.sendgrid.net/wf/open?upn=LM3C-
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2B2Bsrf2pbMDCERA4nEKrbUkPu3CygtbQYZaOACwLd47M41R-
2FmEVGcR2pkjZ4oyVwSSfVkklIkCWOA0P304cTY GVvFWFWGbed21zfiO007-2F-
2FXhdUolFreCDIVJCmYPEWilJsOCbyoHBai41N8qucVU-2BwUW9dXRWkbOFA-2BQm-2FiiGLmMtjCRZKpclF-2F-
2FcdhlezOvBBNJjUN9VECc8Auu1hn6gV-2FP4m00-
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2FFWclUd9d9KdDjLMmPQLScw8Fjkeoo3AHO8d4GujVOYNAoydzktWjFQvfMc1UhQknHcP-2FtTo-2BToHVXR8-3D

Marco Nigris <marco.nigris@criptalia.es> 27 dicembre 2021 10:58
A: Antonio Forner - Zayan Grup <antonioforner@zayangrup.com>, Silvia Morgano <silvia.morgano@changecapital.es>,
Fernando Guerra <fernando.guerra@changecapital.es>, Franca Borga <franca.borga@criptalia.it>

Buenos dias Antonio, espero que hayas tenido unas excelentes navidades.

Los fondos del primer proyecto ya se encuentran disponibles para su retiro. Para ello tienes que ingresar a vuestra
cuenta de EvenFiy luego hacer click en "Retirar".

Colocando el IBAN de la cuenta bancaria de vuestra empresa, recibiran los fondos en el tiempo tipico de una
transferencia bancaria.

Cualquier duda me avisan,
Un saludo!

Marco

[Testo tra virgolette nascosto]

Marco Nigris <marco.nigris@criptalia.es> 28 dicembre 2021 13:06
A: Antonio Forner - Zayan Grup <antonioforner@zayangrup.com>, Silvia Morgano <silvia.morgano@changecapital.es>,
Fernando Guerra <fernando.guerra@changecapital.es>, Franca Borga <franca.borga@criptalia.it>

Buenos dias Antonio, espero que estés bien.
Los fondos del segundo proyecto ya se encuentran disponibles para su retiro.

Muchas gracias!
Un saludo,
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Marco.
[Testo tra virgolette nascosto]
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