From: Equipo Cédigo Base hola@codigobase.es
Subject: Re: Cierre y facturacion Sprint 4 - Codigo Base
Date: 9 November 2021 at 13:33
To: borja Alvarez borja@escriba.ai
Cc: Alba Martin alba@escriba.ai, Diego Rafael diego@escriba.ai

Hola Borja y equipo Escriba,
Nos ponemos en contacto de nuevo para recordaros que esta pendiente la factura del Sprint 4.

Esperamos vuestra respuesta para desbloquear esto y ayudaros a seguir avanzando con el producto.

Equipo Cédigo Base
hola@codigobase.es

<3

Web / Twitter / Linkedin

On Oct 13, 2021, at 4:20 PM, Equipo Cédigo Base <hola@codigobase.es> wrote:

Hola Borja, ¢como estas?
Tras la demo de S4 te pasamos factura del Sprint para cerrar este bloque.

Estamos haciendo seguimiento a los tests de todo el equipo para asegurarnos que todo funciona correctamente y poder dar
siguientes pasos con firmeza.

Saludos y seguimos! [

<Factura_FR2021-00022_MEDVOICE-TRACKER-S.L._2021-10-11.pdf>

Equipo Cbédigo Base
hola@codigobase.es
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Web / Twitter / Linkedin
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