Eva Martin

De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:

Gracias,

Pedro Gonzalez

miércoles, 6 de noviembre de 2019 9:49
Aurora Fernandez

Eva Martin

RE: PROPUESTA REVISADA

Pasamos cuenta bancaria para las domiciliaciones, por favor

Eva, el cliente es Expocomputer

Saludos

[ Sage Partner

Pedro Gonzalez Flores

Consultor de ERP

657 80 20 50
pgonzalez@idesagestionempresarial.com

http://idesagestionempresarial.com
Periil Linked [T

En cumplimiento de la Normativa LSSI-CE 34/2002 de 11 de Julio, y en concreto con lo recogido en los articulos 20 y 21 sobre comunicados
comerciales, le informamos que su direccion de correo electronico esta incluida en un fichero cuyo responsable y titular es SERVICIOS DE
INFORMACION AGROGANADEROS, S.L. (IDESA) y sélo serd utilizada para facilitarle informaciones relacionadas con nuestros productos y
servicios. En ninguin caso se destinara esta direccién de correo a otros fines que los mencionados, ni se entregara a terceras partes, de
acuerdo con los principios de proteccion de datos recogidos en el Reglamento General de Proteccién de Datos (UE) 2016/679. Igualmente le
informamos que en cualquier momento podra ejercer sus derechos de acceso, rectificaciéon, supresion, oposicion y limitacién del
tratamiento de sus datos personales dirigiéndose por escrito a SERVICIOS DE INFORMACION AGROGANADEROS, S.L., con CIF: B-14.412.100
y domicilio en Ctra. de Palma del Rio, Km. 4, Parque Logistico de Cérdoba, CL 8, Nave L2, Of. 4; CP: 14005 - Cérdoba. Igualmente, podra en
todo momento presentar queja o reclamacién para el ejercicio de sus derechos ante la autoridad de control. Si no desea recibir mas
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comunicaciones podra solicitarlo a través de la direccién de email contacto@idesagestionempresarial.com incluyendo en el asunto "BAJA" y
su peticion sera atendida de inmediato eliminando su direccion de correo. La informacién que aparece en este correo electrénico sélo
puede ser leida por el destinatario. Si por error ha recibido este email, por favor, le rogamos que lo reenvie de nuevo a su remitente y lo
elimine de su sistema. Gracias

De: Aurora Fernandez <afernandez@aritmos.com>

Enviado el: martes, 5 de noviembre de 2019 9:39

Para: Pedro Gonzalez <pgonzalez@idesagestionempresarial.com>
Asunto: RE: PROPUESTA REVISADA

Buenos Dias,

De acuerdo, confirmamos

Saludos Cordiales

Aurora Fernandez Ollé

A./Customer Manager
973 188 300- afernandez@aritmos.com

aritmos €15 -
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De: Pedro Gonzalez <pgonzalez@idesagestionempresarial.com>
Enviat: martes, 5 de noviembre de 2019 8:23

Per a: Aurora Fernandez <afernandez@aritmos.com>

A/c: Victor Rodriguez <vrodriguez@aritmos.com>

Tema: Re: PROPUESTA REVISADA

Buenos dias
Una vez instalados los starpack, facturamos y pago 30 dias domiciliacidon bancaria

Terminados los trabajos, facturamos y mismas condiciones de pago
Igual forma de pago cuotas anuales

Por favor, confirmad
Gracias

Enviado desde mi iPhone

El 4 nov 2019, a las 12:54, Aurora Fernandez <afernandez@aritmos.com> escribio:

Buenos dias,

Soy una compaiiera de Victor, les mando el correo para decirles que Aceptamos el pedido adjunto.

Me comenta Victor que ya tenéis todos nuestros datos, que solamente les tengo que decir nuestra forma de pago.
Nuestra forma de pago es a 30 dias fecha factura una vez finalizado el Trabajo.

Asi pues quedo a la espera de la confirmacidon de dicho pedido, v si les falta algun dato no duden en contactar conmigo.

Muchas Gracias



Aurora Fernandez Ollé
A./Customer Manager
973 188 300- afernandez@aritmos.com
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De: Pedro Gonzalez <pgonzalez@idesagestionempresarial.com>

Enviat: miércoles, 23 de octubre de 2019 18:43

Per a: Xavi Roca <xroca@aritmos.com>; Victor Rodriguez <vrodriguez@aritmos.com>
Tema: PROPUESTA REVISADA

Buenas tardes,
Revisada para cierre

Saludos
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Pedro Gonzalez Flores

Consultor de ERP

657 80 20 50
pgonzalez@idesagestionempresarial.com

http://idesagestionempresarial.com
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En cumplimiento de la Normativa LSSI-CE 34/2002 de 11 de Julio, y en concreto con lo recogido en los articulos 20 y 21 sobre comunicados
comerciales, le informamos que su direccion de correo electrénico estd incluida en un fichero cuyo responsable y titular es SERVICIOS DE
INFORMACION AGROGANADEROS, S.L. (IDESA) y sélo seré utilizada para facilitarle informaciones relacionadas con nuestros productos y
servicios. En ninguin caso se destinara esta direccién de correo a otros fines que los mencionados, ni se entregard a terceras partes, de
acuerdo con los principios de proteccién de datos recogidos en el Reglamento General de Proteccién de Datos (UE) 2016/679. Igualmente le
informamos que en cualquier momento podra ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, supresién, oposicion y limitacion del
tratamiento de sus datos personales dirigiéndose por escrito a SERVICIOS DE INFORMACION AGROGANADEROS, S.L., con CIF: B-14.412.100
y domicilio en Ctra. de Palma del Rio, Km. 4, Parque Logistico de Cérdoba, CL 8, Nave L2, Of. 4; CP: 14005 - Cérdoba. Igualmente, podra en
todo momento presentar queja o reclamacién para el ejercicio de sus derechos ante la autoridad de control. Si no desea recibir mas
comunicaciones podra solicitarlo a través de la direccién de email contacto@idesagestionempresarial.com incluyendo en el asunto "BAJA" y
su peticion serd atendida de inmediato eliminando su direccién de correo. La informacion que aparece en este correo electrénico sélo
puede ser leida por el destinatario. Si por error ha recibido este email, por favor, le rogamos que lo reenvie de nuevo a su remitente y lo
elimine de su sistema. Gracias

<ILA585E.pdf>



