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Ali Parandeh Zandpour - Urbytus 

From: Ali Parandeh Zandpour - Urbytus  <parandeh@urbytus.es>

Sent: jueves, 26 de noviembre de 2020 14:27

To: administracion@conejoymartin.com

Cc: Ali Parandeh Zandpour / Urbytus; abogado@urbytus.com

Subject: Ultimo Aviso Facturas Pendientes- Eje 2019 -2020 

Attachments: Invoice #7162.pdf; Invoice #7260.pdf; Invoice #7161.pdf; Invoice #7263.pdf; Invoice 

#7290.pdf; Invoice #7331.pdf; Invoice #7382.pdf; Invoice #7355.pdf; Invoice #

7401.pdf; Invoice #7430.pdf; Invoice #7455.pdf

Follow Up Flag: Follow up

Flag Status: Flagged

Buenos dias Jose, 

 

  Ultimo email era de 15 septiembre.  Así que te adjunto facturas de Octubre y Noviembre. 

   

   Total pendiente  € 1337.45 

 

Nuestro Cuenta corriente en Unicaja: ES28 2103 0194 6800 3003 5903   

 

Un saludo 

Ali-  

 

From: Ali Parandeh Zandpour - Urbytus [mailto:parandeh@urbytus.es]  
Sent: martes, 15 de septiembre de 2020 13:59 
To:  
Subject: FW: Facturas Pendientes-  

 
Buenas tardes Jose, 

 

Te adjunto todas las facturas pendientes.  La suma total actual es de €1,117.15 

 

Esta todo detallado allí en este email ya que hay una pequeña diferencia desde el año pasado. 

 

Un saludo 

Ali-  

 

 

From: Ali Parandeh Zandpour - Urbytus [mailto:parandeh@urbytus.es]  
Sent: viernes, 5 de junio de 2020 11:30 
To: 'administracion@conejoymartin.com' 
Subject: FW: Facturas Pendientes-  

 
Buenos dias Jose, 

 

  Espero que estéis bien de salud todo.   Te adjunto la factura de mayo y el resto de facturas pendientes. 

 

    La suma total pendiente asiente a €786,70 y no puedo seguir aplicando descuentos si no nos pagas 

mensualmente.  Adicionalmente he recibido la baja del contrato de servicio de Lomas de Mijas Golf, y tenemos que 

hablar sobre esto también. 

 

Te agradecería me puedes liquidar un mínimo de €500 este mes y que sentamos y hablamos. 
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Un saludo 

Ali-  

 

From: Ali Parandeh Zandpour - Urbytus [mailto:parandeh@urbytus.es]  
Sent: jueves, 14 de mayo de 2020 12:02 
To: administracion@conejoymartin.com 
Subject: Facturas Pendientes-  

 
Buenos dias Jose, 

 

    Espero que tú y tu familia estáis bien de salud.   

 

Te adjunto la factura de Mayo que suma al resto.  Te agradecería si nos podemos ver para arreglar este tema. 

 

Un cordial saludo. 

Ali  

 

From: Ali Parandeh Zandpour - Urbytus [mailto:parandeh@urbytus.es]  
Sent: martes, 7 de abril de 2020 16:38 
To: administracion@conejoymartin.com 
Subject: FW: REUNIONES 

 
Buenas tardes Jose; 

 

  Espero que todo este bien. Comentarte que pare comunidades en version platinum en Urbytus estamos ofreciendo 

Reuniones Online Gratis y por otros que quieren probar también podemos hacerlo con un coste básico y técnico de 

reunión online. 

 

Te adjunto factura mes Abril.   

Total pendiente con este factura: €566,40 

 

From: Ali Parandeh Zandpour - Urbytus [mailto:parandeh@urbytus.es]  
Sent: miércoles, 18 de marzo de 2020 9:38 
To: 'administracion@conejoymartin.com' 
Subject: RE: REUNIONES 

 
Buenos dias Jose, 

 

   El pasado Diciembre pagaste con un talon por valor de €713,41 cubriendo las facturas lasta Octubre 2019. 

 

  Te adjunto facturas, Nov y Dic 2019, mas Ene, Feb y Marzo 2020.  Te hemos aplicado el 25% descuento. 

 

Resumen: 

28-02-2020          7260       Product renewal UrbAdmin Platinum Marzo       € 182.75 

08-01-2020          7162       Product renewal UrbAdmin Platinum Enero        € 92.00 

29-12-2019          7161       Cuota UrbAdmin Nov y Dic 2019                                                € 181.50 

29-12-2019          7157       From previous company.                                              € 713,41. 

Total pendiente de pago:   €456,25 

 

Agradecería si me puedes enviar una transferencia por este importe, y con la numero IBAN correcta. 

 

Gracias 

Ali-  
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From: Administración José Conejo [mailto:administracion@conejoymartin.com]  
Sent: martes, 17 de marzo de 2020 18:38 
To: 'Ali Parandeh Zandpour - Urbytus ' 
Subject: RE: REUNIONES 

 
Hola Ali, 
 
Pasame detalle de los recibos pendientes que los compruebe. 
 
Recuerdo que te pague 800 euros la ultima vez. 
 
Gracias. 
 
Jose. 
 
 
Jose Conejo 
652924877 
 

 
 

Administracion Control Conejo & Martin, S.L. 
Tlf.: 952 58 43 68 

 

Este mensaje va exclusivamente dirigido al destinatario indicado, siendo la información contenida en el mismo de carácter restringido o confidencial. Está 

prohibido el uso directo o indirecto del mismo, no autorizándose su publicación, reproducción, distribución o retransmisión, total o parcial. Si ha recibido este 

mensaje por error, le rogamos lo ponga en nuestro conocimiento inmediatamente, por esta misma vía. Administracion Control Conejo & Martin, S.L. no es 

responsable de que terceras personas puedan llegar a conocer el contenido del presente mensaje durante su transmisión. Si el destinatario de este mensaje no 

consintiera la utilización del correo electrónico, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de protección de Datos Personales le informamos que Administracion Control Conejo & Martin, S.L., es responsable de 

ficheros de datos personales que están actualmente inscritos en el Registro General de Protección de Datos Personales, de consulta pública en www.agpd.es. 

Así mismo y en cumplimiento de los artículos 15 y 16 de la LOPD le informamos que usted puede oponerse al tratamiento de sus datos personales dirigiéndose 

por escrito a Administracion Control Conejo & Martin S.L. en Calle Coronel Ripollet, 6-2-B, en Fuengirola. Málaga. C.P. 29.640. 

administración@conejoymartin.com. 

 

 

De: Ali Parandeh Zandpour - Urbytus [mailto:parandeh@urbytus.es]  
Enviado el: martes, 17 de marzo de 2020 17:44 
Para: administracion@conejoymartin.com 
Asunto: RE: REUNIONES 

 
Buenas tardes Jose, 

 

   Ya los he puesto como  fecha no indicada. 

 

Porfavor envíame tu número de cuenta con el IBAN.  Otra vez con este mes, serán 5 facturas pendientes. 

 

Gracias 

Ali-  

 

From: Administración José Conejo [mailto:administracion@conejoymartin.com]  
Sent: martes, 17 de marzo de 2020 13:53 
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To: 'Ali Parandeh Zandpour - Urbytus ' 
Subject: REUNIONES 

 
Buenas tardes Ali, 
 
En el sistema aparecen dos reuniones previstas para el 9 y 11 de Abril. 
 
Por favor dalas de baja porque se han anulado. 
 
Saludos, 
 
Jose. 
 
 
Jose Conejo 
652924877 
 

 
 

Administracion Control Conejo & Martin, S.L. 
Tlf.: 952 58 43 68 

 

Este mensaje va exclusivamente dirigido al destinatario indicado, siendo la información contenida en el mismo de carácter restringido o confidencial. Está 

prohibido el uso directo o indirecto del mismo, no autorizándose su publicación, reproducción, distribución o retransmisión, total o parcial. Si ha recibido este 

mensaje por error, le rogamos lo ponga en nuestro conocimiento inmediatamente, por esta misma vía. Administracion Control Conejo & Martin, S.L. no es 

responsable de que terceras personas puedan llegar a conocer el contenido del presente mensaje durante su transmisión. Si el destinatario de este mensaje no 

consintiera la utilización del correo electrónico, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de protección de Datos Personales le informamos que Administracion Control Conejo & Martin, S.L., es responsable de 

ficheros de datos personales que están actualmente inscritos en el Registro General de Protección de Datos Personales, de consulta pública en www.agpd.es. 

Así mismo y en cumplimiento de los artículos 15 y 16 de la LOPD le informamos que usted puede oponerse al tratamiento de sus datos personales dirigiéndose 

por escrito a Administracion Control Conejo & Martin S.L. en Calle Coronel Ripollet, 6-2-B, en Fuengirola. Málaga. C.P. 29.640. 

administración@conejoymartin.com. 

 

 
 

 

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus. 

www.avast.com  

 


